证券代码：000737        证券简称：南风化工         公告编号：2007-024

南风化工集团股份有限公司

大股东减持提示性公告

南风化工集团股份有限公司（以下简称“南风化工”）于 2007 年 12

月 3 日接第一大股东山西运城盐化局通知：山西运城盐化局在与中国盐

业总公司的合作过程中，为妥善解决职工安置等历史遗留问题，拟通过

二级市场减持部分股份，但从 2007 年 12 月 3 日起六个月以内通过深圳

证券交易所交易系统出售不超过 21,938,000 股南风化工股票，约占南风

化工总股本的 4%，出售的价格区间为 7.5 元—15 元。

经垂询山西运城盐化局，其与中国盐业总公司的重组工作正在有序

地进行中。目前，双方认可的审计机构已进入，审计与尽职调查等相关

工作按照协议约定正在进行。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 00 七年十二月三日