证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代码：002091          证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简称：江苏国泰         公告编号：2007-38

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 6,600 万股，实际可

上市流通数量为 5,796 万股，上市流通日为 2007 年 12 月 10 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为 9,600 万股，首次向社会公开发行 3,200 万股，

并于 2006 年 12 月 8 日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为 12,800 万

股。

2006年度公司实施了每 10股转增 2.5股且每 10股派 2.5元的利润分配方案，

公司总股本增加至 16,000 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司在公司上市时承

诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本次可上市流通限售股份持有人在公司上市时承诺：自公司首次公开发行股

票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行

人的股份，也不由发行人收购该部分股份。

上述承诺在承诺期限内已严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

    1、本次限售股份可上市流通日期为 2007 年 12 月 10 日；

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 6,600 万股，占

公司股本总额的 41.25%；实际可上市流通数量为 5,796 万股，占公司股本总额的

36.23％。

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：                   单位：股

序号 限售股份持有人全称
所持限售股份

总数

本次解除限售

数量

本次实际可

上市流通数量
备注

1
张家港市永信咨询服务

有限公司
12,016,000 12,016,000 12,016,000

2
张家港市仁通信息服务

有限公司
10,732,000 10,732,000 10,732,000

3
张家港保税区合力经济

技术服务有限公司
10,252,000 10,252,000 10,252,000

4 王永成 1,360,000 1,360,000 340,000 董事长

5 谭秋斌 1,280,000 1,280,000 320,000 副董事长

6 马晓天 1,280,000 1,280,000 320,000 副董事长

7 王炜 1,120,000 1,120,000 280,000 高管

8 赵鸣 960,000 960,000 960,000

9 郭盛虎 880,000 880,000 220,000 董事

10 陈志荣 880,000 880,000 220,000 监事

11 汤建忠 880,000 880,000 220,000 高管

12 蒋德生 880,000 880,000 880,000

13 耿卫东 880,000 880,000 880,000

14 张芳 880,000 880,000 880,000

15 卢晓东 880,000 880,000 880,000

16 陆兆俊 880,000 880,000 880,000

17 黄争艳 880,000 880,000 880,000

18 王慧 880,000 880,000 880,000

19 周惠红 880,000 880,000 880,000

20 王振华 840,000 840,000 840,000

21 姚正亚 800,000 800,000 200,000 高管

22 阚琳 800,000 800,000 800,000

23 周颖健 800,000 800,000 800,000

24 李志宏 800,000 800,000 800,000

25 殷顺兵 800,000 800,000 800,000

26 赵丹 800,000 800,000 800,000

27 徐红 800,000 800,000 800,000

28 周政明 800,000 800,000 200,000 监事

29 王小敏 800,000 800,000 800,000

30 蒋健 720,000 720,000 180,000 高管

31 黄宁 720,000 720,000 180,000 高管

32 王欢 720,000 720,000 720,000

33 赵文龙 720,000 720,000 720,000

34 陆秋红 720,000 720,000 720,000

35 朱进才 720,000 720,000 720,000

36 陈翔厚 720,000 720,000 720,000

37 王一明 720,000 720,000 720,000

38 郭卫兰 720,000 720,000 720,000

39 蒋燕媛 720,000 720,000 720,000

40 宋雷 720,000 720,000 720,000

41 徐庆 720,000 720,000 720,000

42 郭军 640,000 640,000 640,000

合 计 66,000,000 57,960,000

附注：根据《公司法》等有关法规的规定，限售股份持有人王永成、谭秋斌、马晓天、

郭盛虎、陈志荣、周政明、蒋健、姚正亚、王炜、汤建忠、黄宁 11 人作为公司董事、监事

及高级管理人员，本次实际可流通股份为其所持股份总数 1,072 万股的 25%，即 268 万股；

剩余 75%，即 804 万股，将作为董事、监事及高级管理人员持股继续锁定。

四、股份变动情况表

                                                       单位：股

本次变动
股份类型 本次变动前

增加 减少
本次变动后

一、有限售条件股份 120,002,000 8,040,000 66,000,000 62,042,000

1、国家持股 54,000,000  54,000,000

2、国有法人持股

3、境内非国有法人持股 33,000,000 33,000,000 0

4、境内自然人持股 33,000,000 33,000,000 0

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、高管股份 2,000 8,040,000  8,042,000

8、其他

二、无限售条件股份 39,998,000 57,960,000  97,958,000

三、股份总数 160,000,000  160,000,000

五、备查文件

限售股份上市流通申请表

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

                                      二 OO 七年十二月五日