河南新野纺织股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通数量为29,528,000股,实际可上市流通数量为 29,518,397股。
 - 2、本次限售股份可上市流通日为2007年12月6日。

一、公司新股发行及股本状况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]115号文核准,公司于2006年 11月30日在深圳证券交易所发行人民币普通股A股8,000万股,公司总股本为 23,438万股。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2007年12月6日;
- 2、本次限售股份可上市流通数量为29,528,000股,占公司股份总数的
- 12.598%; 各限售股份持有人本次可上市流通情况如下:

Jª	亨	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市	本次可上市流通股数占
7	号			流通股数	公司股份总数的比例
1		新野汇丰有限公司	16, 152, 000	10, 768, 000	4. 594%
2	2	新野县供销合作社	9, 300, 000	6, 200, 000	2. 645%
3	}	南阳飞龙电力集团有限	7, 500, 000	5, 000, 000	2. 133%

	公司
4	新野县棉麻集团公司	6, 000, 000	4, 000, 000	1. 707%
5	河南光达新型材料股份 有限公司	1,500,000	1, 000, 000	0. 427%
6	内部职工股 其中:高管持有股份	3, 840, 000 23, 046	2, 560, 000 15, 364	1. 092% 0. 007%
合计		44, 292, 000	29, 528, 000	12. 598%

说 明:高管持有的限售股份为内部职工股共计23,046股,本次可流通数为 15,364股,根据《公司法》和深圳交易所的有关规定,本次实际可流通数为23,046 ×25%=5761股,剩余股份作为高管持有股份继续冻结。

高管持有股份数与前次披露的高管持有股份数26,950股存在差异,属以往统 计的误差,公司高管持有股份数将以本次公布的持有股份数为准。

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

本公司股东新野汇丰有限公司、新野具供销合作社联合社、南阳飞龙电力集团 有限公司、新野县棉麻集团公司、河南光达新型材料股份有限公司、内部职工股 股东承诺,本次公开发行前,其共持有发行人4429.2 万股,其中通过2006年资 本公积金转增和利润分配增加 1476.4 万股。对于 2006 年利润分配前持有的股份 (共计 2952.8万股),按照《公司法》142条规定,自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购 该部分股份;对于通过2006年资本公积金转增和利润分配增加的股份(共计1476.4 万股), 自2006年6月23日工商变更登记之日起三十六个月内, 不转让或者委托 他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

本公司董事魏学柱、陶国定、吴聚强、吴勤霞、许勤芝,监事陈玉怀、马淅 珍、韩喜兰、高柯、王明林,高级管理人员归来法、吕来党、王峰、宋锐、白普、 张义、韩振平、鲁西平、田胜作为本公司股东承诺: 在法定的限售期届满后,其 所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让。

上述承诺已得到严格履行。

四、股份变动情况表(单位:万股)

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股	15438. 0000	12485. 2000
1、国家持股	11008. 8000	11008. 8000
2、国有法人持股
3、境内非国有法人持股	4045. 2000	1348. 4000
4、境内自然人持股	384.0000	128. 0000
其中:高管持有股份	2. 3046	0. 7682
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、其他
二、无限售条件的流通股	8000.0000	10952. 8000
三、股份总数	23438. 0000	23438. 0000

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2007年12月5日