证券代码：000032             证券简称：深桑达 A            公告编号：2007-035

深圳市桑达实业股份有限公司

关于股东减持本公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年 12月 4日接到公司控股股东深圳桑达电子集团有

限公司（以下简称：集团公司）通知：集团公司已于 2007 年 11 月 8

日至 12 月 4 日，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股票

1,943,617 股，占公司总股本的 1%。至此，集团公司自 2007 年减持

公司股票以来，已累计售出公司股票 3,898,076 股，占公司总股本的

2.01%。截止 2007 年 12 月 4 日下午收盘，集团公司持有本公司股份

85,462,825 股，占公司总股本的 44.04%，其中有限售条件流通股

79,658,221 股，无限售条件流通股 5,804,604 股。

由于集团公司在 2007 年 12月 4日减持过程中误操作买入公司股

票 2000 股，根据《证券法》第 47 条规定，持有公司股份 5%以上的

股东在卖出公司股票六个月内再发生买入行为，其买入股票所产生的

收益归公司所有，故该笔交易产生的收益（约 80 元人民币）归公司

所有。

特此致歉并公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

二○○七年十二月六日