证券代码: 002107 证券名称: 沃华医药 公告编号: 2008-1

# 山东沃华医药科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1,077.6028万股,实际可上市流通数量为394.9583万股,上市流通日为2008年1月24日。

#### 一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为 5199 万股,首次向社会公开发行 1800 万股,并于 2007 年 1 月 24 日在深交所中小企业板上市,上市 时股本总额为 6999 万股。

#### 二、股东履行股份限售承诺情况

本次可上市流通限售股份持有人在本公司首次公开发行股票时 作出的承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。同时,作为公司

董事、监事、高管的自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉还承诺: 除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的25%,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

上述承诺均得到严格履行。

### 三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 1 月 24 日。
- 2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 1,077.6028万股,占公司股本总额的15.4%;实际可上市流通数量为 394.9583万股,占公司股本总额的5.64%。
  - 3、股份解除限售及上市流通具体情况

序	限售股份持有	所持限售股	本次解除限	本次实际可上市	备注
号	人全称	份总数	售数量	流通数量
1	赵军	2, 598, 131	2, 598, 131	649, 533	注①
2	张戈	2, 566, 752	2, 566, 752	641,688	注②
3	张法忠	1, 999, 147	1, 999, 147	499, 787	注③
4	田开吉	1, 937, 898	1, 937, 898	484, 475	注④
5	山东潍坊海王 星辰民康连锁 药店有限公司	1,674,100	1, 674, 100	1, 674, 100
合 计			10, 776, 028	3, 949, 583

#### 注:

①根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事赵军本次解除限售的 259.8131 万股中的 25%即 64.9533 万股为实际可上市流通股份,剩余 75%即 194.8598 万股将继续锁定。

②根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事张戈本次解除限售的 256.6752 万股中的 25%即 64.1688 万股为实际可上市流通股份,剩余 75%即 192.5064 万股将继续锁定。

③根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事张法忠本次解除限售的199.9147万股中的25%即49.9787万股为实际可上市流通股份,剩余75%即149.936万股将继续锁定。

④根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事田开吉本次解除限售的193.7898万股中的25%即48.4475万股为实际可上市流通股份,剩余75%即145.3423万股将继续锁定。

#### 四、股份变动情况表

单位:股

加小米可	本次变动前	本次变动(股)		十分亦斗片
股份类型		增加	减少	本次变动后
一、有限售条件股份	51, 990, 000	6, 826, 445	10, 776, 028	48, 040, 417
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内非国有法人持股	42, 888, 072		1,674,100	41, 213, 972
4、境内自然人持股	9, 101, 928		9, 101, 928
5、高管股份		6, 826, 445		6, 826, 445
二、无限售条件股份	18, 000, 000	3, 949, 583		21, 949, 583
三、股份总数	69, 990, 000			69, 990, 000

## 备查文件

## 限售股份上市流通申请表

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司 二〇〇八年一月二十二日