证券代码：露天煤业         证券简称：002128        公告编号：2008015

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 4,275

万股，实际可上市流通数量为 4,275 万股，上市流通日为 2008 年 4

月 18 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为 57,618.45 万股，首次向社会公开

发行 7,800 万股，并于 2007 年 4 月 18 日在深交所中小企业板上市，

上市时股本总额为 65,418.45 万股。

2008年3月26日召开的公司2007年度股东大会审议通过了2007

年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股东大会决议公告于2008

年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网站上，本次转增后总股本为 85,043.985 万股。本次转

增尚未实施。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司股东在招股说明书中做出如下承诺：

公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电投蒙东能源集团

有限责任公司(原中电霍煤集团，以下简称“蒙东能源”)、股东内蒙

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

古霍林河煤业集团有限责任公司(原霍煤控股，以下简称“霍煤集团”)

承诺：自露天煤业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他

人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股

份。上述股东持有股份 51,355.575 万股,按照相关法律法规和《公司

章程》规定，限售期至 2010 年 4 月 18 日。

除蒙东能源、霍煤集团外，公司其他股东承诺：自公司股票上市

之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有

的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

公司 2006 年第二次临时股东大会决定向全体股东以法定盈余公

积金转增股本和以未分配利润送红股，此次注册资本变更于 2006 年

12月 15日办理完工商变更登记手续，该部分新增股份的持有人承诺，

自持有新增股份之日起的三十六个月内，不转让其持有的该部分股

份。按照相关法律法规和《公司章程》规定，该承诺股份限售期至

2009 年 12 月 15 日，限售股份 1,987.875 万股。

2、公司股东至 2008 年 4 月 18 日共有 4,275 万股份限售期满，

三、本次限售股份上市流通安排

 1、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 4 月 18 日。符合相关

法律法规和《公司章程》规定。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4,275

万股，占公司股本总额的 6.53%；实际可上市流通数量为 4,275 万股，

占公司股本总额的 6.53%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

序

号
限售股份持有人全称

所持限售股

份总数

本次解除限

售数量

本次实际可上

市流通数量
备注

1
中电投霍林河煤电集团有限

责任公司
460,947,600 0 0

2
通辽市霍煤集团控股有限责

任公司
52,608,150 0 0

3 吉林省纽森特实业有限公司 37,588,197 25,657,472 25,657,472

4 大庆霍利物资经贸有限公司 9,789,149 6,682,013 6,682,013

5 沈阳铁道煤炭经销有限公司 4,919,788 3,358,217 3,358,217

6 沈阳东电茂霖燃料有限公司 3,279,867 2,238,817 2,238,817

7 太原重型机械集团有限公司 1,639,947 1,119,418 1,119,418

8 湘潭电机集团有限责任公司 1,639,947 1,119,418 1,119,418

9
中煤国际工程集团沈阳设计

研究院
1,311,947 895,527 895,527

10 中国矿业大学 1,229,954 839,559 839,559

11 辽宁工程技术大学 1,229,954 839,559 839,559

合  计 576,184,500 42,750,000 42,750,000

公司限售股份无被质押或冻结情况。

四、股份变动情况表

                                                单位：股

本次变动(股)
股份类型 本次变动前

增加 减少
本次变动后

一、有限售条件股份 576,186,000  42,750,000 533,434,500

1、国家持股 513,555,750   513,555,750

2、国有法人持股 3,771,855  2,574,645 1,197,210

3、境内非国有法人持股 58,856,895  40,175,355 18,681,540

4、境内自然人持股

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、高管股份 1,500   1,500

8、其他

二、无限售条件股份 77,998,500 42,750,000  120,748,500

三、股份总数 654,184,500 42,750,000 42,750,000 654,184,500

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

                                 二〇〇八年四月十五日