股票代码：002138        股票简称：顺络电子         编号：2008-020

深圳顺络电子股份有限公司

首次公开发行前已发行股份尚不能于 2008 年 6 月 13 日

上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司首次公开发行前股本为7000万股，首次向社会公开发行2400万股并于

2007年6月13日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时总股本为9400万股。

公司目前共有5家限售股份持有人（同为股份公司发起人股东），其中3家限售股

份持有人在首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有

的本公司股份。

虽然承诺期限将至，因本公司属于中外合资股份有限公司，国家规定中外合

资股份有限公司发起人股东持有股份自股份公司成立满3年后方可转让，而本公

司股份公司成立日为2005年9月21日，所以此部分限售股份尚不能于2008年6月13

日上市流通，可上市流通日为2008年9月21日。此3家限售股份持有人持股情况如

下表：

序号 限售股份持有人全称 所持限售股份总数（单位：股）

1 广东省科技风险投资有限公司 14,000,000

2 深圳市顺捷信息技术有限公司 1,680,000

3 深圳市美洋科技有限公司 1,120,000

合计 16,800,000

特此公告

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇〇八年六月六日