# 深圳市拓邦电子科技股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

# 特别提示:

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为11,320,000股,实 际可上市流通数量为 7,526,000 股,上市流通日为 2008 年 6 月 30 日。

## 一、公司新股发行及股本状况

公司首次公开发行前股本为 31,920,000 股,首次向社会公开发行 18,080,000 股, 并于 2007 年 6 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板上市, 上 市后公司总股本为50,000,000股。

#### 二、股东履行股份限售承诺情况

实际控制人武永强承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委 托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份。其它可上市 流通限售股份持有人在本公司首次公开发行股票时承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其 持有的股份:公司 2006 年 3 月每 10 股送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从工商变更登记之日(即 2006 年 7 月 24 日)起锁定 36 个月。

同时,作为公司董事、监事、高管的自然人武永强、纪树海、张恩峰、戴新、 万斐、马伟、郑泗滨、黄远林、彭干泉、田宝军还承诺:除前述锁定期外,在其 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%, 申报离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公 司股票总数的比例不超过50%。

经核查,上述承诺均得到严格履行。

# 三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2008 年 6 月 30 日;
- 2、公司首次公开发行前以发行股份本次解除限售的数量为 11,320,000 股,占公司股本总额的 22.64%,实际可上市流通数量为 7,526,000 股,占公司股本总额的 15.052%。
  - 3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位:股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通数量	备注
1	武永强	16, 072, 000	0	0	董事长
2	珠海清华科技园创业 投资有限公司	6, 762, 000	4, 830, 000	4, 830, 000
3	纪树海	6, 352, 000	4, 420, 000	1, 588, 000	董事
4	张恩峰	868, 000	620, 000	217, 000	董事
5	戴新	196, 000	140,000	49, 000	董事
8	万斐	168, 000	120,000	42,000	监事
6	彭干泉	224, 000	160,000	56,000	高管
9	马伟	196, 000	140,000	49,000	高管
10	黄远林	168, 000	120,000	42,000	高管
11	田宝军	140,000	100,000	35, 000	高管
12	郑泗滨	112,000	80,000	28,000	高管
5	林建莲	250, 000	250,000	250,000
13	张科科	168, 000	120,000	120,000
14	张小燕	100, 000	100,000	100,000
15	龙平	84, 000	60,000	60,000
16	李健	40,000	40,000	40, 000
17	叶振明	20,000	20,000	20,000
合 计		31,920,000	11,320,000	7,526,000

说明:

根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事、监事、高级管理人纪树海、

张恩峰、戴新、万斐、彭干泉、马伟、黄远林、田宝军、郑泗滨所持股份总数 8,424,000 股中的 25%即 2,106,000 股为实际可上市流通股份,剩余 75%即 6,318,000 股将继续锁定。

珠海清华科技园创业投资有限公司所持股份为国有法人股,根据国有资产监督管理委员会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》第十条的规定,国有参股股东通过证券交易系统在一个完整会计年度内累计净转让股份比例未达到上市公司总股本5%的,由国有参股股东按照内部决策程序决定,并在每年1月31日前将其上年度转让上市公司股份的情况报省级或省级以上国有资产监督管理机构备案;达到或超过上市公司总股本5%的,应将转让方案逐级报国务院国有资产监督管理机构审核批准后实施。

# 四、股份变动情况表

单位:股

即从米刊	本次变动前	本次变动(股)		未发亦动户
股份类型		增加	减少	本次变动后
一、有限售条件的流通股	31, 920, 000	3, 794, 000	11, 320, 000	24, 394, 000
1、国有法人持股	6, 762, 000		4, 830, 000	1, 932, 000
2、境内非国有法人持股
3、境内自然人持股	25, 158, 000		6, 490, 000	18, 668, 000
4、高管股份		3, 794, 000		3, 794, 000
5、投资者配售股份
二、无限售条件的流通股	18, 080, 000	7, 526, 000		25, 606, 000
三、股份总数	50, 000, 000			50, 000, 000

## 五、备查文件

深圳市拓邦电子科技股份有限公司限售股份上市流通申请表特此公告。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会 2008年6月26日