证券代码：002144         股票简称：宏达经编         公告编号：2008-029

浙江宏达经编股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 4257.9564 万股，实际

可上市流通数量为 3367.7622 万股，上市流通日为 2008 年 8 月 4 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为 8,033.88 万股，首次向社会公开发行 2700 万股，

并于2007年8月3日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为10,733.88万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司控股股东沈国甫先生承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托

他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司其他发起人

股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人

股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通

和转让。

同时，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东马月娟、陈卫荣、金敏娟、

张建福、顾伟锋还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其

所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份，离职半

年后的12 个月内转让的股份不超过所持股份的50％。

上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 8 月 4 日（8月 3日为星期日，故顺

延至 8月 4日）。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 4257.9564 万股，

占公司股本总额的 39.668%；实际可上市流通数量为 3367.7622 万股，占公司股

本总额的 31.375％。

3、股份解除限售及上市流通具体情况。

序号
限售股份持有人

全称

所持限售

股份总数

本次解除

限售数量

本次实际可上

市流通数量
备注

1
海宁宏源投资经济发展

投资有限责任公司
8,033,880 8,033,880 8,033,880

2 王永金 5,803,675 5,803,675 5,803,675

3
天通控股股份有限

公司
4,016,940 4,016,940 4,016,940

4
浙江钱江生物化学

股份有限公司
4,016,940 4,016,940 4,016,940

5 马月娟 3,101,882 3,101,882 775,470 董事、总经理

6 金敏娟 2,824,713 2,824,713 706,178 董事、财务总监

7 陈卫荣 2,509,784 2,509,784 627,446 董事、副总经理

8 郭建伟 2,051,853 2,051,853 2,051,853

9 许建舟 1,973,121 1,973,121 1,973,121

10 张建福 1,814,853 1,814,853 453,713 监事

11 沈关金 1,775,487 1,775,487 1,775,487

12 顾伟锋 1,618,023 1,618,023 404,506 监事

13 陈  洪 1,618,023 1,618,023 1,618,023

14 钱炳洪 1,420,390 1,420,390 1,420,390

合  计 42,579,564 42,579,564 33,677,622

注：根据《公司法》等有关法规的规定，现任公司董事、总经理马月娟本次解

除限售的 310.1882 万股中，其所持公司股份总数的 25%即 77.5470 万股为实际可上

市流通股份，剩余的 232.6412 万股将继续锁定。现任公司董事、财务总监金敏娟本

次解除限售的 282.4713 万股中，其所持公司股份总数的 25%即 70.6178 万股为实际

可上市流通股份，剩余的 211.8535 万股将继续锁定。现任公司董事、副总经理陈卫

荣本次解除限售的 250.9784 万股中，其所持公司股份总数的 25%即 62.7446 万股为

实际可上市流通股份，剩余的 188.2338 万股将继续锁定。现任公司监事张建福本次

解除限售的 181.4853 万股中，其所持公司股份总数的 25%即 45.3713 万股为实际可

上市流通股份，剩余的 136.1140 万股将继续锁定。现任公司监事顾伟锋本次解除限

售的 161.8023 万股中，其所持公司股份总数的 25%即 40.4506 万股为实际可上市流

通股份，剩余的 121.3517 万股将继续锁定。

四、股份变动情况表

                        单位：股

本次变动(股)
股份类型 本次变动前

增加 减少

本次变动后

一、有限售条件股份 80,338,800   46,661,178

1、国家持股

2、国有法人持股

3、境内非国有法人持股 16,067,760  16,067,760 0

4、境内自然人持股 64,271,040  26,511,804 37,759,236

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、高管股份  8,901,942  8,901,942

8、其他

二、无限售条件股份 27,000,000 33,677,622  60,677,622

三、股份总数 107,338,800   107,338,800

浙江宏达经编股份有限公司

                                 二 OO 八年七月三十日

备查文件

1、限售股份上市流通申请表