证券代码：002147             证券简称：方圆支承              公告编号：2008－030

马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为59,640,000股。

2、本次实际可上市流通数量为53,741,870股。

3、上市流通日为2008年8月8日。

一、公司新股发行及股本状况

公司首次公开发行前股本为70,000,000股，首次向社会公开发行24,000,000

股，并于2007年8月8日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为

94,000,000股。

公司2008年4月8日召开2007年度股东大会，审议通过了公司2007年度利润分

配及资本公积金转增股本方案：公司以2007年末总股本9400万股为基数，按10：

10的比例用资本公积金转增股本。目前该方案已实施完毕，公司总股本由

94,000,000股增至188,000,000股。

二、股东履行股份限售承诺情况

本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内和离职半年内，不转让或委托他人管理本人

已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。离任六个月后的十二个月内通

过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有

限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50％。

    持有本公司股份的发起人股东除上述 3 名发起人股东外的其他 46 名发起

人股东承诺：本人作为公司的发起人股东，2006 年 12 月 30 日的新增股份自公

司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内不转让持有的该部分新增股份；除

此之外，自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人

已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

    2006 年 12 月 30 日本公司增资扩股新增加的 12 名股东作出承诺：本人作

为公司的股东，自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内，不转让或者

委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

    在公司担任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的自然人股东同时

承诺，在上述自愿锁定承诺到期后，其在公司任职期间，每年转让的股份不超过

其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司

股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量

占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超

过 50％。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2008年8月8日；

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为59,640,000股，

占公司股本总额的31.72%。本次实际可上市流通数量为53,741,870股，占公司股

本总额的28.59％。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号 限售股份持有人名称 持有限售股份总数 本次解除限售数量 本次可上市流通数量 备注

1 沈泰来 5906360 5250000 5250000

2 吉华 3543816 3150000 885954 监事

3 吕绍之 3543816 3150000 3150000

4 唐志勤 3543816 3150000 3150000

5 叶永祥 2126290 1890000 1890000

6 高海军 2896294 1575000 724074 董事、高管

7 陈章伟 1771908 1575000 1575000

8 孙岳江 2541912 1260000 635478 董事

9 陈江宁 1417526 1260000 1260000

10 陈久华 1417526 1260000 1260000

11 董金山 1417526 1260000 354382 监事

12 蒋丽华 1417526 1260000 1260000

13 施祖宏 1417526 1260000 1260000

14 史玉梅 1417526 1260000 1260000

15 苏广堂 1417526 1260000 1260000

16 童建国 1417526 1260000 1260000

17 王化中 1417526 1260000 1260000

18 王惠云 1417526 1260000 1260000

19 任新杰 1417526 1260000 1260000

20 王蒸 1417526 1260000 1260000

21 韦文孝 1417526 1260000 1260000

22 吴玮 1417526 1260000 1260000

23 余学英 1417526 1260000 1260000

24 朱巍 1417526 1260000 1260000

25 庄荣华 1417526 1260000 354382 董事、高管

26 陈昌旭 1417526 1260000 1260000

27 章爱萍 945018 840000 840000

28 熊先兰 945018 840000 840000

29 单健康 945018 840000 840000

30 胡光信 945018 840000 840000

31 谢平安 945018 840000 840000

32 相平 945018 840000 840000

33 姚小军 945018 840000 840000

34 梅如意 945018 840000 840000

35 周祖国 945018 840000 840000

36 石锁顺 945018 840000 840000

37 林厚霞 945018 840000 840000

38 陈来顺 945018 840000 840000

39 王相林 945018 840000 840000

40 吕建平 945018 840000 840000

41 朱明华 945018 840000 840000

42 谭宝川 945018 840000 840000

43 李全胜 708762 630000 630000

44 刘爱民 708762 630000 630000

45 林农 708762 630000 630000

46 王汉东 1130406 630000 282600 核心技术人员

 合计 69766660 59640000 53741870

说明：持有限售股份总数中包括2006年12月30日新增资扩股后的股份，该部

分股份自2006年12月30日起锁定三十六个月，至2008年8月8日尚不能解除限售，

故本次解除限售数量与持有限售股份总数不相同，请投资者留意。

根据《公司法》等有关法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员、核心

技术人员吉华、高海军、孙岳江、董金山、庄荣华、王汉东所持股份总数12,947,480

股中的25%即3,236,870股为实际可上市流通股份，剩余75%即9,710,610股将继续

锁定。

四、股份变动情况表

单位：股

本次变动（股） 股份类型 本次变动前

增加 减少

本次变动后

一、有限售条件的流通股 140,000,000 5,898,130 59,640,000 86,258,130

1、国有法人持股

2、境内非国有法人持股

3、境内自然人持股 140,000,000  59,640,000 80,360,000

4、高管股份  5,898,130  5,898,130

5、投资者配售股份

二、无限售条件的流通股 48,000,000 53,741,870  101,741,870

三、股份总数 188,000,000   188,000,000

五、备查文件

马鞍山方圆回转支承股份有限公司限售股份上市流通申请表

特此公告

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

2008 年 8 月 6 日