股票简称：宜科科技       股票代码：002036       公告编号：2008-025

宁波宜科科技实业股份有限公司

关于董事、监事、高管

延期减持有限售条件流通股上市的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事、监事和高级管理人员持有的本公司有限售条件流通股将于2008年

11月15日上市流通，公司董事、监事、高级管人员再次承诺：

在 2008 年 11 月 15 日有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月内如公司

二级市场股价低于 30 元则不减持，其中公司董事长石东明先生承诺在 2008 年 11

月 15 日有限售条件流通股可上市流通之日起的三年内不减持。

公司董事、监事、高级管理人员持有本公司有限售条件流通股明细如下：

姓名 职务 持股数（股） 持股比例（%）

石东明 董事长 1,467,522 1.09

张国君 董事、总经理 4,055,434 3.01

马镜跃 董事、副总经理 1,661,397 1.23

陈菊芳 监事会主席 704,688 0.52

庄立平 监事 692,228 0.51

王宗臻 副总经理 1,384,454 1.03

穆  泓 董秘、副总经理 276,892 0.21

合  计 10,242,615 7.60

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司

董  事  会

2008 年 8 月 9 日