证券代码：000801   证券简称：四川湖山    公告编号：2008026

四川湖山电子股份有限公司

限售股份上市流通提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次限售股份可上市流通数量为2,963,501股。

2.本次限售股份可上市流通日为2008年8月27日

一、股权分置改革方案概述

1.股权分置改革对价方案要点：

四川湖山的非流通股股东向本方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股

股东履行对价安排，流通股股东每10 股获得3.5股，非流通股股东执行对价安排的

股份数量为13，759，199股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股

股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

2.通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

《四川湖山电子股份有限公司股权分置改革方案》于2006年7月12日经公司股权

分置改革相关股东会议表决通过。

3.股权分置改革方案实施日： 2006年8月2日

四川湖山股改实施首日股东持有的有限售条件流通股情况：

序号 股东名称
所持有限售条件

股份（股）

占总股本比例

(%)
可上市流通时间

1
四川九洲电器集团有限

责任公司（注 1）

62,787,505

（注 2）
47.553% 2009 年 8月 2日

6,601,795 5.000% 2007 年 8月 2日
2

上海纳米创业投资有限

公司 2,963,501 2.244% 2008 年 8月 2日

3 成都君信实业有限公司 3,991,104 3.023% 2007 年 8月 2日

4 绵阳市银星贸易公司 2,620,800 1.985% 2007 年 8月 2日

5 王涛 2,700 0.002% 注 3

 合计 78,967,405 59.81%

注1：九洲集团承诺其所持有的股份（包括绵阳市投资控股（集团）有限公司划

转后的股权）在获得上市流通权之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所

持有的股份。

注2：九洲集团送出11,111,361股，代成都君信实业有限公司及绵阳市银星贸易

公司垫付合计981,134股，本次股权分置改革实施首日，其持股数变为62,787,505

股，占总股本的47.553%。

注3：前董事王涛于2006年10月23日申请辞去公司董事职务，因此，前董事王涛

所持股份在其离任6个月后解冻，成为无限售条件股份。

二、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通时间为2008年8月27日；

2.本次可上市流通股份的总数2,963,501股，占限售股份总数的3.75%，占公司

股份总数的2.244%%； 各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号

持有有限售股份的

股东名称

持有限售股份

数量（股）

本次可解除

限售的股份

数量（股）

本次可解除

限售的股份

数量占公司

股份总数的

比例(%)

剩余有限售条

件的流通股股

份数量（股）

是否符合解

除限售的条

件（是/否）

1
四川九洲电器集团有限责任

公司
63,768,639 0 0

63,768,639

（注 4）

2 上海纳米创业投资有限公司 2,963,501 2,963,501 2.244 0 是

 合计 66,732,140 2,963,501 2.244 63,768,639

说明：

注4：九洲集团在股改对价安排中为成都君信实业有限公司和绵阳市银星贸易公

司向流通股东垫付股份合计为981,134股，成都君信实业有限公司和绵阳市银星贸易

公司所持股份在此次上市流通前，已向九洲集团偿还代为垫付的对价，偿还后，九

洲集团所持有限售条件的流通股股份数量为63,768,639股。

公司董事会、保荐机构西南证券有限责任公司及保荐代表人将督促上述股东履

行其就股权分置改革所作的承诺。

三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行

情况

1、承诺情况

（1）法定承诺

股权分置改革后，原非流通股股东履行法定承诺义务。

（2）特别承诺

控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下称“九洲集团”）特别承诺：

A、为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东九洲集团同意

为成都君信实业有限公司和绵阳市银星贸易公司向流通股东垫付对价。代为垫付后，

该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向九洲集团偿还代为垫付的对价，

或者取得九洲集团的书面同意。

B、控股股东承诺其所持有的股份（包括绵阳市投资控股（集团）有限公司划转

后的股权）在获得上市流通权之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持

有的股份。

C、控股股东九洲集团以九州科技20%的股权与四川湖山所持有的音响公司

26.57%的股权进行置换，本次资产置换如存在差额，以现金补足；同时，九洲集团

以现金收购四川湖山音响公司24.43%的股权。

2、限售股份持有人承诺履行情况

（1）法定承诺履行情况

深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司在上述股份流通权受限期

间内锁定了相应的股份，使得非流通股股东在受限期间无法通过交易所挂牌出售或

转让相应的股份，从而确保其承诺的实现。

（2）特别承诺履行情况

九洲集团在股改对价安排中为成都君信实业有限公司和绵阳市银星贸易公司向

流通股东垫付股份合计为981,134股，成都君信实业有限公司和绵阳市银星贸易公司

所持股份在此次上市流通前，已向九洲集团偿还代为垫付的对价，偿还后，九洲集

团所持有限售条件的流通股股份数量为63,768,639股。上述情况公司已经于2007年9

月作了公告。

九洲集团目前持有的四川湖山限售股流通股没有上市交易或转让。

根据四川湖山2006年12月23日《关于股权分置改革承诺履行的进展公告》，特

别承诺中的股权的过户登记手续已办理完毕。股权过户完成后，四川湖山已持有九

州科技1259.6 万股股份（占九州科技总股本的22.49%），九洲集团持有湖山电器4590

万股股权（占湖山电器出资总额的51%）。

四、股本变动结构表

本次变动前 本次变动后
股 份 类 型

股份数量（股） 比  例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 66,732,140 50.54% 63,768,639 48.30%
1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、国有法人持股 63,768,639 48.30% 63,768,639 48.30%
3、其他内资持股 2,963,501 2.24% 0 0.00%
 其中：境内非国有法人持股 2,963,501 2.24% 0 0.00%
       境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
       境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 65,303,763 49.46% 68,267,264 51.70%
1、人民币普通股 65,303,763 49.46% 68,267,264 51.70%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份总数 132,035,903 100.00% 132,035,903 100.00%

五、保荐机构核查报告的结论性意见

本公司股权分置改革的保荐机构西南证券有限责任公司对本次解除限售锁定进

行了核查，并提出以下结论性意见：

“西南证券有限责任公司认为：四川湖山相关股东履行了其在股改中所做出的承

诺，四川湖山董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权

分置改革管理办法》等有关规定。”

六、相关股东承诺

根据中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易

所的有关规定，上海纳米创业投资有限公司进行了承诺，主要内容如下：

1、如预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数

1%，将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

2、解除限售存量股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让的，承诺遵守深圳

证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规则。

3、知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

七、其他事项

1、成都华义君信实业有限公司、中国华融资产管理公司已偿还四川九洲电器集

团有限责任公司垫付的对价。其余股份持有人不存在垫付对价的情况。

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性

资金占用及上市公司对该股东的违规担保。

    3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违反《上市公司解除限

售存量股份转让指导意见》等相关规定违规减持存量股份的情形。

4、公司高管持有的公司股份，在其任职及离职后均按照国家相关法律、法规合

规范性文件的规定办理。

5、限售股份持有人所持有的公司股份若触及其承诺，公司将及时公告提示广大

投资者。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

2、保荐机构核查报告。

3、相关股东承诺函。

4、其他相关文件。

四川湖山电子股份有限公司

董  事  会

二○○八年八月二十六日