证券代码：002176         证券简称：江特电机      公告编号： 临 2008-033

江西特种电机股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份

本次解除限售的数量为 30,866,081 股，占公司股份总数的 28.46%；实际可上市流

通数量为 30,761,561 股，占公司股份总数的 28.37%。上市流通日为 2008 年 10 月

13 日（星期一）。

一、公司首次发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 50,779,105 股，首次向社会公开发行 17,000,000

股，并于 2007 年 10 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额

为 67,779,105 股。

公司 2008 年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司截至 2008 年 6 月 30

日的总股本 67,779,105 股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股

转增 6 股，转增后公司总股本增加到 108,446,568 股。此次资本公积转增股本方案

已于 2008 年 9 月 19 日实施完毕。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、 控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺，自

股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发

行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

2、发行人控股股东江西江特电气集团有限公司股东陈小红、陈小珍、陈小

芬、陈墅深、陈思捷、罗冰林、罗麟生、罗斌飞承诺，自股票上市之日起三十六个

月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人

收购该部分股份。

3、股东宜春市袁州区经济贸易委员会、南昌高新科技投资有限公司及全体内

部职工股股东承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管

理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；国家股股东宜春市袁州区

经济贸易委员会还承诺：自 2008 年 10 月 12 日解除限售后十二个月内不上市交

易。

4、发行人持股董事朱军先生、卢顺民先生、章建中先生，持股监事杨桂厚先

生、黄志顺先生及持股高级管理人员王新敏先生还需遵守以下规定：除前述锁定期

外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五

及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份；在申报离任六个月后的十二月

内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括

有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。

5、承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 10 月 13 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 30,866,081 股，占

公司股份总数的 28.46%；实际可上市流通数量为 30,761,561 股，占公司股份总数

的 28.37%。

3、股份解除限售及可上市流通具体情况如下：

序

号
限售股份
持有人名称

持有限售股

份总数

（股）

本次解除限

售数量

（股）

本次实际可

上市流通数

量（股）

本次实际可上市

流通数量占公司

股份总数的比例
备注

1
江西江特电气集团

有限公司
34,067,507 0 0 0 控股股东

2
宜春市袁州区经济

贸易委员会
16,265,510 0 0 0 国家股股东

3 南昌高新科技投资 17,047,834 17,047,834 17,047,834 15.72% 法人股东

有限公司

4 内部职工 13,678,095 13,678,095 13,678,095 12.61%
共 757 个自

然人

5 朱军 18,480 0 0 0 实际控制人

6 卢顺民 21,120 0 0 0 实际控制人

7 罗麟生 7,870 0 0 0 自然人股东

8 章建中 49,864 49,864 12,466 0.01% 公司董事

9 杨桂厚 49,896 49,896 12,474 0.01% 公司监事

10 黄志顺 792 792 792 0.0007% 公司监事

11 王新敏 39,600 39,600 9,900 0.009% 公司高管

合计 81,246,568 30,866,081 30,761,561 28.37%

四、股份变动情况表
单位：股

本次变动增减（+，-） 本次变动前
增加 减少

本次变动后

一、有限售条件股份 81,246,568 0 30,866,081 50,380,487

1、国家持股 16,265,510 0 0 16,265,510

2、国有法人持股  0 0 0 0

3、其他内资持股 76,995,988 0 8,616,784 68,379,204

其中：境内非国有法人

持股
51,115,341 0 17,047,834 34,067,507

   境内自然人持股 13,685,965 0 13,678,095 7,870

4、外资持股 0 0 0 0

其中：境外法人持股 0 0 0 0

   境外自然人持股 0 0 0 0

5、高管股份 179,752 0 140,152 39,600

二、无限售条件股份 27,200,000 30,866,081 58,066,081

三、股份总数 108,446,568 108,446,568

五、备查文件

江西特种电机股份有限公司限售股份上市流通申请表

特此公告

江西特种电机股份有限公司

董事会

二○○八年十月九日