证券代码：002188        证券简称：新嘉联         公告编号：2008-039

浙江新嘉联电子股份有限公司

首次公开发行前己发行股份上市流通提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为47,400,000股，实际

可上市流通数量为29,625,000股，上市流通日为2008年11月24日。

一、公司新股发行及股本状况

本公司首次公开发行前股本为6000万股，首次向社会公开发行2000万股，并

于2007年11月22日在深交所中小企业板上市，上市后股本总额为8000万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司控股股东及实际控制人丁仁涛承诺：自公司股票上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部份

股份。

2、公司股东嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍、浙江省科技风险投资有限

公司、屠成章、陈志明、徐林元、卜明华、韩永其、金纯、金光炘、盛大斤、北

京首创创业投资有限公司等十二名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内

不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

3、持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员丁仁涛、宋爱萍、徐

林元、陈志明、卜明华、韩永其、金纯承诺：在本人任职期间每年转让所持有的

公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股

票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份；

申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量

占其所持有本公司股份总数比便不超过 50%。

上述承诺已得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2008年11月24日（11月22日为周六，故顺

延至11月24日）；

2、公司首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为47,400,000股，

占公司股本总额的59.25%；实际可上市流通数量为29,625,000股，占公司股本总

额的37.03%；

3、各限售股份持有人本次可上市流通情况如下：（单位：股）

序

号

限售股份持有人全称
所持限售股

份总数

本次解除限

售数量

本次实际可上

市流通数量

备 注

1 丁仁涛 12,600,000 0 0
董事长

实际控制人

2 嘉兴市大盛投资有限公司 9,900,000 9,900,000 9,900,000

3 宋爱萍 8,880,000 8,880,000 2,220,000 董事、总经理

4 浙江省科技风险投资有限公司 3,000,000 3,000,000 3,000,000

5 屠成章 3,000,000 3,000,000 3,000,000

6 徐林元 3,000,000 3,000,000 750,000 董事

7 陈志明 3,000,000 3,000,000 750,000 董事

8 卜明华 3,000,000 3,000,000 750,000 监事

9 韩永其 3,000,000 3,000,000 750,000 监事

10 金纯 2,820,000 2,820,000 705,000 副总经理

11 金光炘 2,820,000 2,820,000 2,820,000

12 盛大斤 2,820,000 2,820,000 2,820,000

13 北京首创创业投资有限公司 2,160,000 2,160,000 2,160,000

合  计 60,000,000 47,400,000 29,625,000

说明：

1）根据《公司法》等有关法规的规定，在公司董事、总经理宋爱萍本次解

除限售的888万股中，其所持公司股份总数的25%即222万股为实际可上市流通股

份，剩余的666万股将继续锁定；

2）根据《公司法》等有关法规的规定，在公司董事徐林元本次解除限售的

300万股中，其所持公司股份总数的25%即75万股为实际可上市流通股份，剩余的

225万股将继续锁定；

3）根据《公司法》等有关法规的规定，在公司董事陈志明本次解除限售的

300万股中，其所持公司股份总数的25%即75万股为实际可上市流通股份，剩余的

225万股将继续锁定；

4）根据《公司法》等有关法规的规定，在公司监事卜明华本次解除限售的

300万股中，其所持公司股份总数的25%即75万股为实际可上市流通股份，剩余的

225万股将继续锁定；

5）根据《公司法》等有关法规的规定，在公司监事韩永其本次解除限售的

300万股中，其所持公司股份总数的25%即75万股为实际可上市流通股份，剩余的

225万股将继续锁定；

6）根据《公司法》等有关法规的规定，在公司高级管理人员金纯本次解除

限售的282万股中，其所持公司股份总数的25%即70.5万股为实际可上市流通股

份，剩余的211.5万股将继续锁定。

四、股份变动情况表(单位:股)

本次变动（股）
股份类型 本次变动前

增加 减少

本次变动后

一、有限售条件的流通股 60,000,000 17,775,000 47,400,000 30,375,000

1、国家持股

2、国有法人持股 5,160,000  5,160,000 0

3、境内非国有法人持股 9,900,000  9,900,000 0

4、境内自然人持股 44,940,000  32,340,000 12,600,000

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、高管股份  17,775,000  17,775,000

8、其他

二、无限售条件的流通股 20,000,000 29,625,000  49,625,000

三、股份总数 80,000,000   80,000,000

五、备查文件

限售股份上市流通申请表

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二００八年十一月十九日