证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2008-68

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 21,020,665 股，实际可上市流

通数量为 18,400,081 股，上市流通日为 2008 年 12 月 26 日。

一、首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 6,000 万股，首次向社会公开发行 2,000 万股，并于 2007

年 12 月 26 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为 8,000 万股。

根据公司 2007 年度股东大会决议，以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每

10 股派送 1 股红股、以资本公积金每 10 股转增 2 股，送转后公司总股本由原来的 8,000

万股增加至 10,400 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司控股股东江苏九鼎集团有限公司及实际控制人顾清波先生承诺：自公司股票上

市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公

司回购该部分股份。

2.公司法人股东苏州高新区中小企业担保有限公司和姜鹄等 55 名自然人股东承诺：自

公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股

份，也不由发行人回购该部分股份。

根据《公司法》等相关规定，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除了履

行上述承诺外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离

职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员在申报离

任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股

票总数的比例不得起过 50%。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2008 年 12 月 26 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 21,020,665 股，占公司股

本总额的 20.21%，实际可上市流通数量为 18,400,081 股，占公司股本总额的 17.69%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号
限售股份持有

人名称

持有限售股

份数

本次解除限

售数量

本次实际可

上市流通股

数

备注

1
江苏九鼎集团

有限公司
52,348,579 0 0

2 顾清波 4,630,756 0 0 董事长兼总经理

3

苏州高新区中

小企业担保有

限公司 SS

2,953,335 2,953,335 2,953,335

4 张庆容 2,362,667 2,362,667 2,362,667

5 胡晓东 1,476,667 1,476,667 1,476,667

6 姜  鹄 841,955 841,955 210,489 董事

7 徐振铎 841,955 841,955 841,955

8 朱谦信 841,955 841,955 210,489 监事会主席

9 徐  荣 841,955 841,955 210,489
副董事长兼

董事会秘书

10 朱海清 590,667 590,667 590,667

11 袁建平 590,667 590,667 590,667

12 金春荣 590,667 590,667 590,667

13 顾泽波 589,368 589,368 589,368

14 刘敏 589,368 589,368 589,368

15 胡  林 589,368 589,368 147,342 副总经理

16 程天霞 389,840 389,840 389,840

17 王恒林 378,880 378,880 378,880

18 冯永赵 378,880 378,880 94,720 董事

19 许京 295,334 295,334 295,334

20 徐旦 295,334 295,334 295,334

21 金韬 253,986 253,986 253,986

22 林钢 248,080 248,080 248,080

23 胡建中 236,267 236,267 236,267

24 盛艳华 224,453 224,453 224,453

25 杨文华 218,547 218,547 218,547

26 曹融融 189,013 189,013 189,013

27 王凯 177,200 177,200 177,200

28 罗建模 177,200 177,200 177,200

29 徐光鑫 177,200 177,200 177,200

30 顾雅娟 177,200 177,200 177,200

31 吴大刚 171,293 171,293 171,293

32 王雅菊 165,387 165,387 165,387

33 顾丽英 147,667 147,667 147,667

34 徐敏 147,667 147,667 147,667

35 单齐敏 141,760 141,760 141,760

36 姚文德 124,039 124,039 124,039

37 吴茂云 124,034 124,034 124,034

38 孙敏 118,134 118,134 118,134

39 沈清 118,134 118,134 118,134

40 王皎 118,134 118,134 118,134

41 蔡维 118,134 118,134 118,134

42 汤苏 118,133 118,133 118,133

43 温佳宜 118,134 118,134 118,134

44 翟志兰 118,134 118,134 118,134

45 潘雄伟 118,133 118,133 118,133

46 苏幸 118,134 118,134 118,134

47 徐志艳 118,133 118,133 118,133

48 夏敏 118,134 118,134 118,134

49 沈亚珍 118,134 118,134 118,134

50 姜敏 118,134 118,134 118,134

51 许静仪 118,134 118,134 118,134

52 邱红 118,134 118,134 118,134

53 吴铭智 118,134 118,134 118,134

54 李东 118,133 118,133 118,133

55 沈尔菊 118,134 118,134 118,134

56 何敏敏 118,134 118,134 118,134

57 王亚唯 118,134 118,134 118,134

58 沈光俊 118,134 118,134 118,134

59 合计 78,000,000 21,020,665 18,400,081

说明：根据《公司法》等有关法规的规定，在公司董事、监事及高级管理人员姜鹄、

徐荣、胡林、冯永赵、朱谦信等 5 人本次解除限售的 3,494,113 股中，其所持公司股份总

数的 25%，即 873,529 股为实际可上市流通股份，剩余的 2,620,584 股将继续锁定。

四、股份变动情况表

本次变动
股份类型

本次变动前

（股） 增加（股） 减少（股）

本次变动后

（股）

一、有限售条件的流通股 78,000,000 21,020,665 56,979,335

1.国有法人持股 2,953,335 2,953,335

2.境内非国有法人持股 52,348,579  52,348,579

3.境内自然人持股 22,698,086 18,067,330 4,630,756

其中：高管股份 8,124,869 3,494,113 4,630,756

二、无限售条件的流通股 26,000,000 21,020,665  47,020,665

三、股份总数 104,000,000 21,020,665 21,020,665 104,000,000

五、备查文件

江苏九鼎新材料股份有限公司限售股份上市流通申请表。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2008 年 12 月 22 日