证券代码：000799               股票简称：酒鬼酒              编号：2009-04

酒鬼酒股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 44,522,471 股。

    ●本次限售条件流通股可上市流通日为 2009 年 2 月 25 日。

 一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述：

（一）股份对价

公司以现有流通股股本107,250,000 股为基数，非流通股东向方

案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东送股，非流通股股

东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有

10 股流通股将获得2.0 股的对价。在上述股份支付完成后，公司的

非流通股份即获得上市流通权。

（二）业绩承诺及追加对价的安排

公司非流通股股东中皇有限公司和中国长城资产管理公司对公

司股权分置改革方案实施后的2007 年业绩作出如下承诺及追价对价

安排：中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证酒鬼酒公司在股权

分置改革方案实施后的2007 年实现盈利。在以下情况之一发生时，

将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股

东追加对价一次，追送股份总数为5,362,500 股，其中中皇有限公司

追送4,024,965 股，中国长城资产管理公司追送1,337,535 股；以本次

股权分置改革前的流通股总数为基数，相对于每持有10股流通股将获

追送0.5 股。

第一种情况：酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2007 年

的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或虽然被出具标

准无保留意见的审计意见但净利润未为正数。

第二种情况：酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后未能按法定

披露时间披露2007 年的年度报告。

追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后

该承诺自动失效。若触发追送条件，公司将在2007 年年度报告公布

后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日

收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。

（三）限售承诺
序

号
股东名称

所持有限售条件

的股份累计可上

占总股本

比例
可上市流通
时间预计

承诺的限售条件

1 中皇有限公司 97,445,444 32.15% G+36 个月以后
自获得流通权之日起，在三

十六个月内不上市交易或

者转让。

2
中国长城资产管理

公司
32,382,085 10.69% G+24 个月以后

自获得流通权之日起，在二

十四个月内不上市交易。

3
其他非流通股东
（本次解售股东）

44,522,471 14.69% G+12 个月以后
自获得流通权之日起，在十

二个月内不上市交易或者

转让。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

酒鬼酒股份有限公司股权分置改革方案已经公司 2007 年 11 月

27 日召开的相关股东会议表决通过。表决结果公告刊登在 2007 年

11 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网站（www.cninfo.com.cn）。股权分置改革方案实施股份变更登记

日为 2008 年 1 月 10 日。

3、股权分置改革方案实施日期：

自 2008 年 1 月 11 日起，公司非流通股股份获得流通权，转为有

限售条件的流通股股份。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人在股改方案实施时承诺：自获得

流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。经查，本次可上市

流通限售股份持有人履行了股改承诺，所持股份未上市交易，也未违

规转让。本次限售股份持有人情况详见下述。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：

2009 年 2 月 25 日。

2、本次可上市流通股份的总数（单位：股），占公司股份总数

的百分比：

本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 44,522,471 股，占

公司股份总数的 14.69%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：      单位：股

序

号
原限售股份持有

人名称

现限售股份持

有人名称

持有限售股

份数

本次可上市流

通股数

本次可上

市流通股

数占限售

股份总数

的比例(%)

本次可上市流

通股数占无限

售股份总数的

比例(%)

本次可上市

流通股数占

公司股份总

数的比例

(%)

冻结的股份

数量（股）

张庆恩 5,609,831 5,609,831 3.21% 4.35% 1.85%1 北京福顺诚投资

咨询有限公司 刘  朝 5,075,562 5,075,562 2.91% 3.95% 1.67%

2 上海燊乾商务咨

询有限公司

上海燊乾商务

咨询有限公司
8,904,494 8,904,494 5.11% 6.92% 2.94%

8,904,494

陈  平 4,007,022 4,007,022 2.30% 3.12% 1.32%3 陕西瑞发投资咨

询有限公司 李天虹 4,007,023 4,007,023 2.29% 3.11% 1.32%

沈家文 4,229,635 4,229,635 2.43% 3.28% 1.39%4

海南易方达经济

发展有限公司

海南易方达经

济发展有限公

司

2,003,511 2,003,511 1.14% 1.56% 0.65%

龚晨青 2,003,511 2,003,511 1.14% 1.56% 0.65%

王  可 1,914,466 1,914,466 1.09 1.48 0.63

5

江苏五岳置业投

资发展有限公司

江苏五岳置业

投资发展有限

公司

89,045 89,045 0.06 0.07 0.04

陈  杰 2,137,079 2,137,079 1.23 1.66 0.706 陕西肖特贸易有

限责任公司 郑兰珍 1,424,719 1,424,719 0.81 1.11 0.47

吴道玉 3,027,528 3,027,528 1.73 2.35 0.987

深圳市鑫泽园投

资发展有限公司

深圳市鑫泽园

投资发展有限

公司

89,045 89,045 0.06 0.07 0.04

合  计 44,522,471 44,522,471 25.53% 34.60% 14.69%

8,904,494

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：         单位：股

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

 股数 比例
本次变动数

股数 比例

一、有限售条件的流

通股

174，350，000 57.531% -44,522,471

129,827,529 42.84%

1、国家持股

2、国有法人持股 129,827,529 42.84%  129,827,529 42.84%

3、境内一般法人持股 11,086,095 3.658% -11,086,095

4、境内自然人持股 33,436,376 11.033% -33,436,376

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、内部职工股

8、高管股份

9．机构投资者配售股

份

有限售条件的流通股

合计

二、无限售条件的流

通股

128，700，000 42.468% +44,522,471
173，222，471 57.16%

1．人民币普通股 128，700，000 42.468% +44,522,471 173，222，471 57.16%

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

无限售条件的流通股

合计

128，700，000 42.468% +44,522,471
173，222，471 57.16%

三、股份总数 303,050,000 100.00%  303,050,000 100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

股改实施日持有股份情况

本次解限前

已解限股份

情况

本次解限前未解限股份情

况

序

号

原限售股份持有

人名称

现限售股份

持有人名称

数量（股）
占总股本

比例（%）

数量

（股）

占总

股本

比例

（%）

数量（股）
占总股本

比例（%）

股份数量

变化

张庆恩 5,609,831 1.85% 5,609,831 1.85%不适用 1 北京福顺诚投资

咨询有限公司 刘朝 5,075,562 1.67% 5,075,562 1.67%不适用

2
上海燊乾商务咨

询有限公司

上海燊乾商

务咨询有限

公司

8,904,494 2.94% 8,904,494 2.94%

不适用

陈  平 4,007,022 1.32% 4,007,022 1.32%不适用 3 陕西瑞发投资咨

询有限公司 李天虹 4,007,023 1.32% 4,007,023 1.32%不适用

沈家文 4,229,635 1.39% 4,229,635 1.39%不适用 4

海南易方达经济

发展有限公司

海南易方达

经济发展有

限公司

2,003,511 0.65% 2,003,511 0.65%

不适用

龚晨青 2,003,511 0.65% 2,003,511 0.65%不适用

王  可 1,914,466 0.63 1,914,466 0.63不适用

5

江苏五岳置业投

资发展有限公司

江苏五岳置

业投资发展

有限公司

89,045 0.04 89,045 0.04

不适用

陈  杰 2,137,079 0.70 2,137,079 0.70不适用 6 陕西肖特贸易有

限责任公司 郑兰珍 1,424,719 0.47 1,424,719 0.47不适用

吴道玉 3,027,528 0.98 3,027,528 0.98不适用 7

深圳市鑫泽园投

资发展有限公司

深圳市鑫泽

园投资发展

有限公司

89,045 0.04 89,045 0.04

不适用

合    计 44,522,471 14.69 44,522,471 14.69

说明：2008 年 5 月，根据安徽省合肥市中级人民法院民事调解书（[2008]

合民二初字第 49 号），原限售股份持有人深圳市鑫泽园投资发展有限公司持有的

有限售条件股份 3,027,528 股已过户给自然人吴道玉；2008 年 5 月，根据安徽

省合肥市中级人民法院民事调解书（[2008]合民二初字第 50 号），原限售股份持

有人海南易方达经济发展有限公司持有的有限售条件股份 4,229,635 股已过户

给自然人沈家文；2008 年 5 月，根据南京市栖霞区人民法院民事裁定书（[2008]

栖执字第 00780 号），原限售股份持有人江苏五岳置业投资发展有限公司持有的

有限售条件股份 2,003,511 股已过户给自然人龚晨青；2008 年 5 月，根据南京

市栖霞区人民法院民事裁定书（[2008]栖执字第 00781 号），原限售股份持有人

江苏五岳置业投资发展有限公司持有的有限售条件股份 1,914,466 股已过户给

自然人王可；2008 年 6 月，根据上海市黄浦公证处公证书（[2008]沪黄证经字

第 3718 号），原限售股份持有人陕西瑞发投资咨询有限公司持有的 8,014,045

股由李天虹承继 4,007,023 股，陈平承继 4,007,022 股，上述股份已办理过户登

记手续；2008 年 6 月，根据上海市黄浦公证处公证书（[2008]沪黄证经字第 4117

号），原限售股份持有人陕西肖特贸易有限责任公司持有的 3,561,798 股由陈杰

承继 2,137,079 股，郑兰珍承继 1,424,719 股，上述股份已办理过户登记手续；

2008 年 9 月，根据北京市第一中级人民法院民事调解书（[2008]一中民初字第

12221 号），原限售股份持有人北京福顺诚投资咨询有限公司持有的有限售条件

股份 5,075,562 股于过户给自然人刘朝；2008 年 9 月，根据北京市第一中级人

民法院民事调解书（[2008]一中民初字第 12222 号），原限售股份持有人北京福

顺诚投资咨询有限公司持有的有限售条件股份 5,609,831 股已过户给自然人张

庆恩。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号 刊登《限售股份上市流

通提示性公告》的日期

该次解限涉及

的股东数量

该次解限的股份

总数量（股）

该次解限股份占当时

总股本的比例（%）

1 2008 年 2 月 24 日 14 44,522,471 14.69

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，截至核查报告签署之日，酒鬼酒限售股份持有人均严格

履行了其在酒鬼酒股权分置改革方案中作出的各项承诺。

至酒鬼酒股权分置改革方案实施完毕满 12 个月之日(即 2009 年 1

月 11 日)， 第一大股东中皇有限公司所持 97,445,444 股股份尚不能

上市交易；第二大股东中国长城资产管理公司持有的 32,382,085 股股

份尚不能上市交易；其他股改限售股份申请人持有的酒鬼酒股份可上

市交易。鉴于酒鬼酒限售股份持有人的限售承诺未完全履行完毕，本

保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。

酒鬼酒本次有限售条件的 44,522,471 股流通股上市申请符合《公

司法》、《证券法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定；

公司本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐人

同意酒鬼酒本次有限售条件的流通股上市流通。

      七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

此次公司控股股东没有解除限售股份。

八、其他事项

 1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公

司的非经营性资金占用情况。

 是     √否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司

对该股东的违规担保情况。

 是    √  否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规

买卖公司股票的行为。

 是     √否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守

《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份

转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

 √是     不适用；

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

                              酒鬼酒股份有限公司董事会

2009 年 2 月 23 日