1

证券代码：000681  证券简称：*ST远东  公告编号：2009-017

远东实业股份有限公司

关于股票将暂停上市及停牌的

风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2009年2月4

日、2月17日、2月26日在《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《关于

股票存在暂停上市风险的提示性公告》，因公司2006年、2007年、2008

年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，

公司股票将于2009年3月9日年报披露之日起停牌，深圳证券交易所将

在公司股票停牌后15个交易日内做出暂停公司股票上市的决定。

公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）为公司指定的信息披露媒体，

投资者咨询的主要方式为: 0519-85130681，邮箱：ss000681@163.com。

特此公告！

远东实业股份有限公司

              董  事  会

                    二OO九年三月六日