股票代码：000518             股票简称：四环生物                  公告编号：临-2009-06 号

江苏四环生物股份有限公司

关于股票交易异常波动及澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票（证券名称：四环生物；证券代码：000518）3 月 2 日、3 月 3

日连续两个交易日涨停，股票交易异常。

二、公司关注并核实的相关情况

公司自 2009 年 3 月 4 日起停牌进行自查，自查情况如下：

1、本公司目前生产经营情况一切正常，本公司董事、监事和高级管理人员

正常履行职责。

2、经公司董事会调查核实，及与公司控股股东江阴市振新毛纺织厂和实际

控制人新桥镇集体资产管理委员会沟通并确认：本公司前期披露的信息不存在需

要更正之处；公司及有关人员并未泄露未公开重大信息，与本公司有关的情况未

发生，也无预计将要发生或可能发生的重要变化。

针对目前网上股吧中流传的各项传闻，经自查并与控股股东及实际控制人征

询，得知传闻并不属实，公司对传闻分别作出说明如下：

（一）昆山市创业投资有限公司控股 000518，成创投股。

说明：根据最新股东情况，公司控股股东仍为江阴市振新毛纺织厂，持股比

例 12.46%；昆山市创业投资有限公司为公司第二大股东，持股比例仅为 3.09%。

（二）三个月之后大股东解禁后就重组。该公司公告声称：三个月内不重组！

这句话的音：重组是一定的。

说明：公司已于 2009 年 2 月 3 日针对网上流传的有关“武汉市商业银行将

借壳四环生物、瑞银借壳四环生物”的猜测和传闻进行了澄清，大股东也对此作

了承诺。详见公司于 2009 年 2 月 3 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）和《证券

时报》发布的《关于股票交易异常波动及澄清公告》，公司再次声明，未来三个

月不计划和实施重组事项。请投资者注意风险，不要妄加臆断。

（三）江西高峰生态农林开发有限公司,成立于 2005 年 7 月，注册资金 1.2

亿元。现有林地经营面积 40 万亩，活立木蓄积 200 万立方米，森林覆盖率达 85

以上。 公司经营范围:植树造林,幼林抚育,木材采伐、加工、销售；林果、中草

药种植；种苗、苗圃、林产品、林副产品的经营；速生丰产林业项目的开发、投

资及招商引资；林业技术服务及咨询服务；休闲观光旅。 公司以“打造三大基

地（即速生丰产林种植基地、中草药种植基地、林产品种植基地），形成五大中

心（即木材深加工中心、生物医药提取和中草药深加工中心、林产品深加工中心、

种苗花卉繁殖中心、生态旅度假中心）”为战略构想。力争通过五年努力，打造

成为全国农林业的龙头企业。

说明：公司委托银行贷款给江西高峰生态农林开发有限公司，有投资者在股

吧中贴出上述关于江西高峰的背景情况介绍，产生一定的误导作用。公司于 2009

年 2 月 21 日在巨潮网和《证券时报》发布的《委托贷款公告》中已经明确公司

与江西高峰生态农林开发有限公司并无任何关联关系，详见 2009 年 2 月 21 日巨

潮网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。公司只是由银行牵头委托贷款给该

公司，目的是赚取利差。该公司发展前景良好，对公司和银行来说是个优质的贷

款对象，但从公司角度来讲也仅仅是能及时归还贷款，对公司财务并无重大影响。

（四）剑桥科技计划在中国实施 CSDS×IL2 的二期三期临床实验，并有意将

CSDS×IL2 作为治疗肝癌的白介素 2舌下含片在中国注册。根据协议，北四环与

剑桥科技签订协议共同合作进行接下来的临床实验，剑桥科技提供临床实验的技

术和经费，而北四环则帮助剑桥科技进行中国注册，并为剑桥科技提供临床实验

的原料药及制剂生产用的特殊微封装车间，共同开发国内和国际市场。

说明：公司于 2007 年 11 月 30 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）和《证券

时报》发布了《关于控股子公司北京四环生物制药有限公司与剑桥生命科技有限

公司进行技术合作的公告》并在 2007 年 12 月 14 日发布的《股票交易异常波动

及合作事项的进一步提示公告》中明确说明“剑桥科技研发该药品还存在能否成

功取得药证并成功生产产品上市，以上均存在很大不确定性。从药品研发到药品

上市，最后产生收益，预计将是一个漫长的过程。”经向控股子公司北京四环生

物制药有限公司征询，目前该项合作仍处在研发阶段，并没有产生实质性的进展，

对公司目前还未产生影响。

公司目前不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期

的应披露而未披露的重大事件。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协

议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定

应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司大股东目前尚未解禁，并无重组的计划和安排，公司已于 2009 年 2

月 3 日在巨潮网和《证券时报》发布的《关于股票交易异常波动及澄清公告》,

公司大股东承诺未来三个月不计划和实施重组事项；

2、经公司自查公司不存在违反信息公平披露的情形；

3、公司 2008 年度财务报告目前尚未向除公司年审会计师事务所以外的第三

方提供，本公司已于 2009 年 2月 10日公布 2008 年业绩预告修正公告，预计 2008

年度 1-12 月份公司亏损约 1.5 亿元左右。公司 2007 年度亏损，如果 2008 年度

再次亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将被实施

退市风险警示的特别处理；

4、本公司提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮网

（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投

资，注意风险。

特此公告

江苏四环生物股份有限公司董事会

2009 年 3 月 9 日