证券代码：002086             证券简称：东方海洋           公告编号：临2009-003

山东东方海洋科技股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为3,362.50万股。

2、本次限售股份可上市流通日为2009年4月2日。

一、公司非公开发行股票及股本状况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]291号文批准，山东东方海洋科技

股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月18日非公开发行人民币普通股（A

股）股票3,562.50万股，该部分股票于2008年4月2日上市，公司总股本增至

12,192.50万股。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2009年4月2日。

本次可上市流通股份总数为3,362.50万股，占限售股份总数的48.38%、无限售

条件股份总数的64.14%和公司股份总数的27.58%。各限售股份持有人本次限售股

份可上市流通情况如下：

序

号
限售股份持有人名称

持有限售

股份数

（万股）

本次可上

市流通股

数（万股）

本次可上市

流通股数占

限售股份总

数的比例（%）

本次可上市

流通股数占

无限售条件

股份总数的

比例（%）

本次可上市

流通股数占

公司股份总

数的比例（%）

备注

1 张日焕 690 690 9.93 13.16 5.66

2 朱春生 580 580 8.35 11.06 4.76

3
北京华星丰润投资咨询

有限公司
500 500 7.20 9.54 4.10

所持的500万股股份

于2008年12月5日在

中国证券登记结算

有限公司深圳分公

司办理了股份质押

4 山东宝昌投资有限公司 400 400 5.75 7.63 3.28

5 烟台东阳投资有限公司 400 400 5.75 7.63 3.28

6
黑龙江省大正投资集团

有限责任公司
400 400 5.75 7.63 3.28

7
宁波大榭开发区亿达工

贸有限公司
392.50 392.50 5.65 7.49 3.22

 合计 3,362.50 3,362.50 48.38 64.14 27.58

三、本次可上市流通限售股份持有人在公司非公开发行股票时作出的承诺及履

行情况

序

号
限售股份持有人名称 承诺内容 承诺履行情况

1 张日焕

2 朱春生

3 北京华星丰润投资咨询有限公司

4 山东宝昌投资有限公司

5 烟台东阳投资有限公司

6 黑龙江省大正投资集团有限责任公司

7 宁波大榭开发区亿达工贸有限公司

本次可上市流通限售股份持有人在申

购公司非公开发行股票时承诺：
我公司（本人）参加此次贵公司非公

开发行股票申购，根据《上市公司收

购管理办法》的相关规定，若获得配

售，同意本次认购所获股份自发行结

束之日起十二个月内不进行转让。

上述承诺得到

严格履行

8 山东东方海洋集团有限公司

在与公司签订非公开发行股票认购合

同时承诺：依据本合同认购的山东东

方海洋科技股份有限公司本次非公开

发行的股票，自该公司本次非公开发

行结束之日起三十六个月内不得转

让。

四、股份变动情况表

单位：股

本次变动
股份类型

本次限售股份

上市流通前 增 减

本次限售股份

上市流通后

一、有限售条件的流通股

1.国家持股

2.国有法人持股

3.境内非国有法人持股 28,500,000   28,500,000

4.境内自然人持股 16,700,000  12,700,000 4,000,000

5.境外法人持股

6.境外自然人持股

7.内部职工股

8.高管股份 1,380,000   1,380,000

9.投资者配售股份 22,925,000  20,925,000 2,000,000

  其中：

    国家持股

    国有法人持股 4,000,000  4,000,000

    境内非国有法人持股 18,925,000  16,925,000 2,000,000

    境内自然人持股

    境外法人持股

    境外自然人持股

    基金、产品及其他

10.其它

有限售条件的流通股合计 69,505,000  33,625,000 35,880,000

二、无限售条件的流通股

1.人民币普通股 52,420,000 33,625,000  86,045,000

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

无限售条件的流通股合计 52,420,000 33,625,000  86,045,000

三、股份总数 121,925,000   121,925,000

五、备查文件

山东东方海洋科技股份有限公司限售股份上市流通申请

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2009年3月30日