# 恒宝股份有限公司

# 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示:

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2.203.2万股,实际可 上市流通数量为451.656万股,上市流通日为2009年4月20日。

#### 一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为8.640万股,首次向社会公开发行2.880万股, 并于2007年1月10日在深交所中小企业板上市,上市时股本总额为11.520万股。

公司上市后由于实施了每10股转增7股派1元现金(含税)的2006年度利润分 配方案和每10股转增5股派2元现金(含税)的2007年度利润分配方案,公司股本 总额增加至29.376万股。

#### 二、股东履行股份限售承诺情况

本次可上市流通限售股份持有人钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新在 公司上市时承诺: 其所持有的股份中, 因2005年度利润分配增加的股份, 自工商 变更之日(2006年4月20日)起三十六个月内不转让;其他股份自公司股票上市 交易之日起一年内不转让。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱平、江浩然、曹志新还承诺: 除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总 数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份。

上述承诺在承诺期限内已严格履行。

## 三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2009年4月20日。
- 2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,203.2万股,占公司股本总额的7.5%;实际可上市流通数量为451.656万股,占公司股本总额的1.54%。
  - 3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份持有 人全称	所持限售股 份总数(股)	本次解除限售 数量(股)	本次实际可上市流 通数量(股)	备注
1	钱平	9,639,000	9,639,000	0	前任监事
2	江浩然	7,656,120	7,656,120	0	现任董事
3	胡三龙	3,598,560	3,598,560	3,598,560
4	潘梅芳	918,000	918,000	918,000
5	曹志新	220,320	220,320	0	现任高管
	合 计	22,032,000	22,032,000	4,516,560

说明:

- (1)根据限售股份持有人钱平的首发股份锁定承诺,其所持的部分股票已于2008年1月10日可上市流通,具体内容详见公司公告,公告编号为2008-001。根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法规的规定,限售股份持有人钱平为公司前任监事,于2008年7月28日辞去监事职务,其申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%即21,687,750股,其离任满6个月后可出售的21,687,750股已自动解除锁定,故本次实际可上市流通数量为0股。2008年12月,钱平将其持有的部分股份进行了质押,详见公司公告,公告编号为2008-047、2009-002,本次限售股份解禁后,其所持有的用于质押的778万股股票仍继续冻结。
- (2)根据限售股份持有人江浩然的首发股份锁定承诺,其所持的部分股票已于2008年1月10日可上市流通,具体内容详见公司公告,公告编号为2008-001。根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法规的规定,限售股份持有人江浩然作为公司董事,本年度其可

转让的股份不得超过其所持公司股票总数(以2008年12月31日所持股份计算)的25%即9,234,180股,该可转让股份已于2009年1月5日自动解除锁定,故本次实际可上市流通数量为0股。

(3)根据限售股份持有人曹志新的首发股份锁定承诺,其所持的部分股票已于2008年1月10日可上市流通,具体内容详见公司公告,公告编号为2008-001。根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法规的规定,限售股份持有人曹志新作为公司高管,本年度其可转让的股份不得超过其所持公司股票总数(以2008年12月31日所持股份计算)的25%即330,480股,该可转让股份已于2009年1月5日自动解除锁定,故本次实际可上市流通数量为0股。

## 四、股份变动情况表

单位:股

HH // Alé Tel	-1. W	本次变动		1.34
股份类型	本次变动前	增加	减少	本次变动后
一、有限售条件股份	143,026,290		4,516,560	138,509,730
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内非国有法人持股
4、境内自然人持股	110,160,000		22,032,000	88,128,000
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、高管股份	32,866,290	17,515,440		50,381,730
8、其他
二、无限售条件股份	150,733,710	4,516,560		155,250,270
三、股份总数	293,760,000			293,760,000

### 五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

## 特此公告!

恒宝股份有限公司董事会 二 OO 九年四月十四日