证券代码：000836              证券简称：鑫茂科技              编号：（临）2008-021

天津鑫茂科技股份有限公司

股票交易异常波动及停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本公司股票（股票代码：000836）在 2009 年 4 月 14 日-16 日连续三个交易

日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，公司股票出现异常波动。公司根据《深

圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 3号——股票交易异常波动》的相关

规定，将对公司及控股股东是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影

响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件进行核实。公司股票自 2009 年

4 月 17 日停牌，待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月十六日