股票简称：宜科科技       股票代码：002036       公告编号：2009-011

宁波宜科科技实业股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量 60,349,674 股，为公司第一大股东宁波市

鄞州新华投资有限公司及其关联企业雅戈尔集团股份有限公司和宁波市鄞州英

华服饰有限公司持有。

2、本次限售股份可上市流通日为 2009 年 5 月 15 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案要点：

公司采取非流通股股东以其所持股份向流通股股东作对价安排的方式获得

非流通股流通权，股份变更登记日收盘后登记在册的流通股股东所持公司股份数

每 10 股获付 3.5 股股份，全体非流通股股东向全体流通股股东支付的对价股份

合计为 1050 万股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

2005 年 10 月 25 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权

分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日：2005 年 11 月 15 日

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2009 年 5 月 15 日；

2、本次可上市流通股份的总数 60,349,674 股，占限售股份总数的 82.60％；

占无限售条件股份总数的 46.72％；占公司股份总数的 29.84％。各限售股份持

有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份

持有人名称

持有限售

股份数

本次可上市

流通股数

本次可上市

流通股数占

限售股份总

数的比例

本次可上市

流通股数占

无限售条件

股份总数的

比例

本次可上市

流通股数占

公司股份总

数的比例

1
宁波市鄞州新华

投资有限公司
34,391,199 34,391,199 47.07 26.62 17.00

2
雅戈尔集团股份

有限公司
20,766,780 20,766,780 28.42 16.08 10.27

3
宁波市鄞州英华

服饰有限公司
5,191,695 5,191,695 7.11 4.02 2.57

合  计 60,349,674 60,349,674 82.60 46.72 29.84

三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履

行情况

限售股份持有人名称 承诺内容 承诺履行情况

宁波市鄞州新华投资有限

公司

所持有的股份自股权分置改革方案实施之日

起,在十二个月内不上市交易或者转让,其后二十

四个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售；在股

权分置改革期间如宜科科技其他非流通股股东的

股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股执

行对价安排的,由其代为执行因质押、冻结而无法

执行给流通股的对价安排。

于 2008 年 5 月 29 日再次承诺：在 2008 年 11

月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的六

个月内不上市交易或者转让。

因限售股份

持有人在股权分

置改革中都已按

照相应比例支付

了对价，不存在宁

波市鄞州新华投

资有限公司垫付

对价的情形，其他

承诺均履行。

雅戈尔集团股份有限公司

所持有的股份自股权分置改革方案实施之日

起,在十二个月内不上市交易或者转让,其后二十

四个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。

于2008年5月29日再次承诺：在2008年11月15

日有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月

内不上市交易或者转让。

履行承诺

宁波市鄞州英华服饰有限

公司
同上 履行承诺

四、股份变动情况表

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

一、有限售条件的流通股

1.国家持股

2.国有法人持股

3.境内非国有法人持股 60,349,674 0

4.境内自然人持股 2,720,455 2,720,455

5.境外法人持股

6.境外自然人持股

7.内部职工股

8.高管股份 9,995,753 9,995,753

9.投资者配售股份

10.其它

有限售条件的流通股合计 73,065,882 12,716,208

二、无限售条件的流通股

1.人民币普通股 129,183,018 189,532,692

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

无限售条件的流通股合计 129,183,018 189,532,692

三、股份总数 202,248,900 202,248,900

五、其他事项

1、我公司限售股份持有人不存在代其他股东垫付对价及需要偿还的情形。

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经

营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保。

3、本次限售股份可上市流通数量为 60,349,674 股，其中宁波市鄞州新华投

资有限公司为 34,391,199 股，雅戈尔集团股份有限公司为 20,766,780 股，宁波

市鄞州英华服饰有限公司为 5,191,695 股。

   六、备查文件

1、 限售股份上市流通申请表

宁波宜科科技实业股份有限公司

董   事   会

                                                  2009 年 5 月 12 日