证券代码：002253          证券简称：川大智胜          公告编号：2009-015

四川川大智胜软件股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 628.68 万股，实际

可上市流通数量为 628.68 万股，上市流通日为 2009 年 6 月 23 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 3,900 万股，首次向社会公开发行 1,300 万股，

并于 2008 年 6 月 23 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为

5,200 万股。

2009 年 4 月 1 日，经 2008 年年度股东大会审议通过，公司实施了“10 派 5

元转增 2股”的年度权益分派方案，总股本由 5,200 万股增加至 6,240 万股，相

关信息披露于 2009 年 3 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司第一大股东及实际控制人游志胜、四川大学、四川智胜视科投资咨

询有限公司、四川思路电子技术有限责任公司（现已更名为四川力攀投资咨询有

限责任公司，相关信息披露于 2008 年 9 月 26 日的《证券时报》、巨潮资讯网）、

成都西南民航顺达企业发展有限公司、成都西南民航巨龙实业有限公司，以及杨

红雨等 22 名科研组成员承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三

十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其

所持有的股份。

2、深圳市汇杰投资管理有限公司、深圳市麦星投资管理有限公司、深圳市

融元创业投资有限责任公司承诺：自 2007 年 6 月 26 日起三十六个月内不转让或

者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

3、其他股东承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月

内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的

股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的游志胜、杨红雨、李永宁、张建

伟还承诺：除了前述的锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持

有公司可转让股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。

申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占

其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过

50%。此外，其将严格遵守《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转

让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。

上述股东均严格遵守所作承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2009 年 6 月 23 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 628.68 万股，实

际可上市流通数量为 628.68 万股；占公司限售股份总额的 13.43%和公司股本总

额的 10.08%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份持

有人全称

所持限售股

份总数(股)

本次解除限

售数量(股)

本次实际可上市

流通数量(股)

占限售股份总

数的比例(%)

占公司股份总

数的比例(%)

1 王妙银 468,000 468,000 468,000 1.00 0.75

2 谢其峰 455,988 455,988 455,988 0.97 0.73

3 吕惠珍 468,000 468,000 468,000 1.00 0.75

4 王瑞福 459,264 459,264 459,264 0.98 0.74

5 王明玉 421,200 421,200 421,200 0.90 0.68

6 吴应娇 374,400 374,400 374,400 0.80 0.60

7 叶竹振 299,988 299,988 299,988 0.64 0.48

8 江  帆 78,000 78,000 78,000 0.17 0.13

9 朱  宏 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

10 黎  新 117,000 117,000 117,000 0.25 0.19

序号
限售股份持

有人全称

所持限售股

份总数(股)

本次解除限

售数量(股)

本次实际可上市

流通数量(股)

占限售股份总

数的比例(%)

占公司股份总

数的比例(%)

11 唐常杰 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

12 杨  力 381,224 381,224 381,224 0.81 0.61

13 黄继兰 15,600 15,600 15,600 0.03 0.03

14 李中夫 234,000 234,000 234,000 0.50 0.38

15 李旭伟 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

16 熊  湘 1,143,676 1,143,676 1,143,676 2.44 1.83

17 何辽平 368,160 368,160 368,160 0.79 0.59

18 林道发 62,400 62,400 62,400 0.13 0.10

19 陈观中 78,000 78,000 78,000 0.17 0.13

20 陈兴俞 39,000 39,000 39,000 0.08 0.06

21 赵树龙 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

22 潘大任 62,400 62,400 62,400 0.13 0.10

23 刘德成 19,500 19,500 19,500 0.04 0.03

24 苏显渝 234,000 234,000 234,000 0.50 0.38

25 冯子亮 15,600 15,600 15,600 0.03 0.03

26 陈延涛 15,600 15,600 15,600 0.03 0.03

27 蔡  葵 15,600 15,600 15,600 0.03 0.03

28 朱  敏 15,600 15,600 15,600 0.03 0.03

29 胡  术 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

30 戴  川 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

31 李兴友 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

32 李志蜀 23,400 23,400 23,400 0.05 0.04

33 谭帮能 15,600 15,600 15,600 0.03 0.03

34 游志庸 163,800 163,800 163,800 0.35 0.26

35 沈  敏 78,000 78,000 78,000 0.17 0.13

合    计 6,286,800 6,286,800 6,286,800 13.43 10.08

四、股份变动情况表

                                          单位：股

本次变动(股)
股份类型 本次变动前

增加 减少
本次变动后

一、有限售条件的流通股 46,800,000 6,286,800 40,513,200

1、国家持股

2、国有法人持股 7,020,000  7,020,000

3、境内非国有法人持股 18,720,000  18,720,000

4、境内自然人持股 21,060,000 6,286,800 14,773,200

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、基金、产品及其他

二、无限售条件的流通股 15,600,000 6,286,800  21,886,800

三、股份总数 62,400,000  62,400,000

五、备查文件

四川川大智胜软件股份有限公司限售股份上市流通申请表。

特此公告。

                                  四川川大智胜软件股份有限公司

                                        董     事     会

                                      二○○九年六月十八日