股票简称：同洲电子           股票代码：002052          编号：2009—023

深圳市同洲电子股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

   1.本次限售股份可上市流通数量为 131,368,630 股，实际可上市流通数量为

31,032,521 股

   2.本次限售股份可上市流通日为 2009 年 06 月 29 日

一、公司新股发行及股本状况

公司于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易所发行人民币普通股 A 股 2,200

万股，公司总股本为 8,689.6405 万股。2006 年 10 月 23 日公司实施利润分配，

每 10 股送 3 股派 1 元，2007 年 5 月 25 日公司实施资本公积金转增股本，每 10

股转增 10 股，2008 年 4 月 11 日公司实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 3

股，截至 2009 年 6 月 24 日公司总股本为 293,709,847 股。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2009 年 06 月 29 日；

2、本次可上市流通股份的总数为 131,368,630 万股，占公司股份总数的

44.72%；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号

限售股份持有人

名称

持有限售股份

数

本次可上市流通

股数

本次可上市流通

股数占公司股份

总数的比例

1 袁   明 124,130,082 124,130,082 42.26%

2 袁   华 7,238,548 7,238,548 2.46%

3 合   计 131,368,630 131,368,630 44.72%

说明：1、限售股份持有人袁华所持限售股份全部被冻结登记，待解除冻结后方可上市

流通；

2、高管袁明本次实际可流通股份均为所持股份总量 25%的股份 31,032,521 股，其余 75%

的股份 93,097,561 股均将作为高管股份被冻结。

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

公司发起人袁明、袁华承诺其所持股份自公司公开发行的股票上市之日即

2006 年 6 月 27 日起锁定三十六个月后方可上市流通。

四、股份变动情况表

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

一、有限售条件的流通股 134,719,482 96,448,413

1.国家持股 - -

2.国有法人持股 - -

3.境内非国有法人持股 - -

4.境内自然人持股 134,719,482 96,448,413

5.境外法人持股 - -

6.境外自然人持股 - -

7.其他 - -

二、无限售条件的流通股 158,990,365 197,261,434

三、股份总数 293,709,847 293,709,847

注:本次限售股份解锁后，公司的限售条件股均为高管锁定流通股份。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

    2、限售条件股份持有人的持股情况说明及托管情况。

深圳市同洲电子股份有限公司
董事会

                                        2009 年 06 月 24 日