证券代码: 000528 证券简称: 柳 工 公告编号: 2009-030

转债代码: 125528 转债简称: 柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 关于"柳工转债"赎回结果的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2008年4月18日向社会公开发行了8亿元可转换公司债券(以下简称"柳工转债"),债券代码为"125528",并于2008年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。"柳工转债"于2008年10月18日起有权转换为公司发行的A股股票(股票简称"柳工"、代码"000528")。

公司股票自2009年4月18日至2009年5月18日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130%。根据《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经2009年5月19日公司董事会五届二十七次临时会议审议,通过了《关于提前赎回"柳工转债"的议案》,决定行使"柳工转债"的提前赎回权,全部赎回截至赎回日(2009年6月22日)尚未转股的"柳工转债"。

公司分别于2009年5月20日、21日、23日,6月16日、18日、19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了董事会五届二十七次临时会议决议公告及"柳工转债"提前赎回的六次提示性公告。

"柳工转债"于2009年6月22日起停止交易和转股,未转股的"柳工转债"全部冻结,公司按104元/张(含当期利息)的价格赎回在2009年6月19日收市后未转股的"柳工转债"。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2009年6月19日,尚有5,164张"柳工转债"未转股,本次赎回数量为5,164张,公司共计支付赎回款536,849.44元。

公司本次赎回的"柳工转债",仅占发行总额800万张的0.06%, "柳工转债"的

赎回,影响公司筹资活动现金流出约54万元。

受"柳工转债"转股,以及于2009年6月3日实施每10股转增2股的资本公积金转增股本方案的影响,公司总股本由2008年10月17日的472,456,179股增至650,161,424股。期间公司股本变化比较复杂,详细变化情况详见附件。

本次可转债转股,有利于公司增加自有资本,降低资产负债率,提高抗风险能力; 但由于股本增加,对每股收益有所摊薄。

附件: "柳工转债"转股前后(含解除限售、公积金转增)公司股本变动情况表。 特此公告。

附件: "柳工转债"转股前后(含解除限售、公积金转增)公司股本变动情况表

(单位:股)

	债转股前股本 (2008 年 10 月 17 日)		2009年3月 19日解除限	截至6月2	2009年6月2日股本		6月3日10 转增2增加	6月3日10转增2后 股本		载至 6 月 19 日新增	债转股结束后最终股 (2009年6月19日
	股份数	比例	售股份	日债转股	股份数	比例	股本	股份数	比例	债转股	股份数	比例
一、有限售条件股份	186,003,466	39.369%	-185,991,339	175	12,302	0.002%	2,460	14,762	0.002%	1,050	15,812	0.002%
1、国家持股
2、国有法人持股	185,991,339	39.367%	-185,991,339
3、其他内资持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	12,127	0.002%		175	12,302	0.002%	2,460	14,762	0.002%	1,050	15,812	0.002%
二、无限售条件股份	286,452,713	60.631%	185,991,339	32,525,539	504,969,591	99.998%	100,993,918	605,963,509	99.998%	44,182,103	650,145,612	99.998%
1、人民币普通股	286,452,713	60.631%	185,991,339	32,525,539	504,969,591	99.998%	100,993,918	605,963,509	99.998%	44,182,103	650,145,612	99.998%
其中:国有法人持股	23,622,808	5.000%	185,991,339		209,614,147	41.509%	41,922,829	251,536,976	41.509%		251,536,976	38.688%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	472,456,179	100%	-	32,525,714	504,981,893	100%	100,996,378	605,978,271	100%	44,183,153	650,161,424	100%