证券代码：000839               证券简称：中信国安             公告编号：2009-25
权证代码：031005               权证简称：国安 GAC1
债券代码：115002               债券简称：国安债 1

中信国安信息产业股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为 4,000 万股，占公司总

股本比例为 2.56%。

2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为 2009 年 8 月 24 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监发行字

［2006］60 号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的

通知》的核准，公司于 2006 年 8 月采取非公开发行股票方式向 8 名特定投资者

发行了 12,000 万股人民币普通股（A 股），其中向中信国安集团公司发行 2,000

万股，向其他 7 名投资者发行 10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股

12 元；非公开发行后公司总股本增至 77,999.9989 万股。公司于 2008 年 5 月实

施了 2007 年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金按每 10 股转增 10 股的

比例向全体股东转增股本，方案实施后，中信国安集团公司所持股数由原 2,000

万股增至 4,000 万股；公司总股本由原 779,999,989 股增至 1,559,999,978 股。

根据公司2006年第一次临时股东大会关于公司非公开发行 A 股股票发行方

案的有关决议，中信国安集团公司认购的非公开发行的股份自发行结束之日起三

十六个月内不得转让，该部分股份限售期为 2006 年 8 月 23 日至 2009 年 8 月 22

日。

二、本次解除限售股份的具体情况

1、本次解除限售的股东为中信国安集团公司，其持股数量为 4,000 万股；

2、本次解除限售的数量为 4,000 万股；

3、本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例为 2.63%；占总股

本的比例为 2.56%；

4、本次有限售条件股份上市流通日为 2009 年 8 月 24 日。

三、本次解除限售前后上市公司的股本结构

本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后

股份类型
股份数量

（股）

占总股本

比例
股份数量（股）

股份数量

（股）

占总股本

比例

一、有限售条件的

流通股合计
40,520,548 2.59% -40,000,000 520,548 0.03%

1、国家持股
2、国有法人持股 40,000,000 2.56% -40,000,000 0 0
3、其他内资持股 520,548 0.03% 520,548 0.03%
其中：
 境内非国有法人

持股

高管股份 520,548 0.03% 520,548 0.03%
二、无限售条件的

流通股合计
1,519,479,430 97.41% +40,000,000 1,559,479,430 99.97%

1、人民币普通股 1,519,479,430 97.41% +40,000,000 1,559,479,430 99.97%
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
三、股份总数 1,559,999,978 100.00％  1,559,999,978 100.00%

四、其他事项

1、中信国安集团公司严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没

有减持本公司股票的行为。

2、中信国安集团公司不存在对本公司非经营性资金占用的情况；本公司也

不存在对中信国安集团公司违规担保等损害本公司利益行为的情况。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二 00 九年八月十九日