股票代码：002064                股票简称：华峰氨纶               公告编号：2009-023

浙江华峰氨纶股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

特别提示：

1.本次限售股份可上市流通数量为 237,042,000 股，实际可上市流通数量为 180,833,250

股。

 2.本次限售股份可上市流通日为 2009 年 8 月 24 日。

一、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2009年8月24日。

2、本次解除限售的股份数量为237,042,000股，占公司股份总数的64.20%；本次实际可

上市流通股份数量为180,833,250股，占公司股份总数的48.98%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

序

号
限售股份持有人

名称
所持限售股份

总数（股）
本次解除限售

数量（股）
本次实际可上市流通

数量（股） 备注

1 华峰集团有限公司 119,340,000 119,340,000 119,340,000
2 尤小平 48,945,000 48,945,000 12,236,250 现任董事
3 尤小华 31,317,000 31,317,000 31,317,000
4 尤金焕 8,580,000 8,580,000 8,580,000
5 陈林真 8,190,000 8,190,000 2,047,500 现任董事
6 杨清文 3,900,000 3,900,000 975,000 现任董事
7 杨从登 3,900,000 3,900,000 975,000 现任董事
8 段伟东 3,120,000 3,120,000 0 离职未满半年
9 尤小玲 1,950,000 1,950,000 1,950,000

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

10 席  青 1,950,000 1,950,000 487,500 现任高管
11 尤小燕 1,950,000 1,950,000 1,950,000
12 尤金明 1,950,000 1,950,000 487,500 现任监事
13 卓锐棉 1,950,000 1,950,000 487,500 现任监事

合  计 237,042,000 237,042,000 180,833,250
注：

①本公司首次公开发行前股本为10,650万股，首次向社会公开发行3,550万股，并于2006年8月23日在

深交所中小企业板上市，上市时股本总额为14,200万股，其中前述限售股份持有人共计持有限售股份9,117

万股。经公司2006年度资本公积金每10股转增3股、2007年度每10股送5股红股并以资本公积金每10股转

增5股后，公司目前股本总额为36,920万股，其中前述限售股份持有人持有限售股份总数变为23,704.2万股。

②根据《公司法》等有关法规的规定，在公司董事尤小平、陈林真、杨清文、杨从登，监事尤金明、

卓锐棉，以及高级管理人员席青本次解除限售的7,078.5万股中，所持公司股份总数的25%即1,769.625万

股为实际可上市流通股份，剩余的5,308.875万股将继续锁定。

③根据《公司法》等有关法规的规定，公司前任监事段伟东于2009年5月15日起不再连任监事职务，

离职未满半年，至2009年11月15日前不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过

证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50％。

二、股东履行股份限售承诺情况

承诺事项 承诺内容 履行情况
华峰集团有限公司、尤小平

及其亲属尤小华、尤金焕、陈林

真、尤小燕、尤小玲承诺：自公

司股票上市之日起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理其

发行前持有的本公司股份，也不

由公司回购该部分股份。

已履行

发行时所作承诺 担任公司董事、监事、高级

管理人员的股东尤小平、陈林

真、杨从登、杨清文、段伟东、

尤金明、卓锐棉、席青承诺：在

其任职期间自公司股票上市之

日起三十六个月内，不转让其发

行前持有的本公司股份；离职后

半年内，不转让其所持有的本公

司股份。

已履行

三、股份变动情况表

本次变动（股）
股份类型 本次变动前（股）

增加 减少
本次变动后（股）

一、有限售条件股份 237,042,000 56,208,750 237,042,000 56,208,750

其中：1、境内非国有法人持股 119,340,000 119,340,000 0
2、境内自然人持股 117,702,000 117,702,000 0
3、高管股份 56,208,750  56,208,750

二、无限售条件股份 132,158,000 180,833,250  312,991,250
三、股份总数 369,200,000 237,042,000 237,042,000 369,200,000

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2009年8月20日