证券简称： ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2009-060 号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于股东拟出售解除限售股份的提示性公告

本公司于 2009 年 9 月 14 日收到公司股东四川奇峰实业（集团）有限公司（以

下简称“奇峰集团”）《关于出售解除限售股的函》。该函主要内容如下：奇峰集

团于 2009 年 8 月 27 日通过二级市场减持本公司股份 51,046 股，截止目前持有

本公司股份 15,400,000 股，占本公司股份总额 6.16％。根据 2008 年 9 月 8 日

奇峰集团出具的《关于出售解除限售股计划的承诺函》的要求，因流动资金周转

需要，奇峰集团计划未来六个月通过深圳交易所集中竞价系统和大宗交易系统出

售所持本公司 5％以上的股份，拟出售的数量超过 5％；拟出售的时间从 2009

年 9 月 17 日起至 2010 年 3 月 16 日，拟出售的价格区间为不低于 11 元（根据市

价）。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二○○九年九月十四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。