证券代码：000703          证券简称：世纪光华          公告编号：2009-023

世纪光华科技股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 3,216,926 股，占总股本比例为

2.24%；

2、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 10 月 12 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

公司全体非流通股股东按比例共同向公司股权分置改革实施股份变更登记日

登记在册的流通股股东支付对价，全体非流通股股东共计送出 12,636,000 股，即

流通股股东每持有 10 股流通股获得 2.7 股的对价。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

（1）2006 年 10 月 30 日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议

通过了公司股权分置改革方案。

（2）股权分置改革方案实施日期为：2006 年 11 月 24 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序

号
限售股份持

有人名称
承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺

履行情况
非流通股股东河南汇诚投资有限公司承诺：所持股

份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易

或转让，在承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易

出售股份，出售数量占公司股份的总数的比例在

12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

除法定最低承诺外，非流通股股东河南汇诚投资有

限公司还做出如下特别承诺：

未违背承诺。 1 河南汇诚投资有

限公司

1）、关于先行代为垫付对价安排的承诺
河南汇诚投资有限公司做出书面承诺：若在本次股

在公司股权分置改革方案

实施时，河南汇诚投资有限

权分置改革相关股东会议网络投票前，存在未明确

表示同意本股权分置改革方案的非流通股股东，对

其执行对价安排先行代为垫付。被垫付对价的非流

通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通

时，应向河南汇诚投资有限公司以股份、现金方式

或其他双方认同的方式偿还垫付的对价，或征得河

南汇诚投资有限公司的同意。

公司已代西南交通大学工

程开发万成分公司垫付

100,127 股；代四川日报社

新念广告实业公司垫付

100,127 股；代成都宏景商

务 咨 询 有 限 公 司 垫 付

35,044 股；代四川岷江电力

股份有限公司垫付 270,342
股，共代上述 4 家股东垫付

505,640 股。四川岷江水力

电力股份有限公司（原四川

岷江电力股份有限公司）已

于 2007 年 11 月 14 日偿还

被垫付股份及相应送转股

股份 364,962 股，其余三家

未偿还代垫股份。
2）、关于追送股份的承诺
公司第一大股东河南汇诚投资有限公司承诺，公司

在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无

法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次

（追送完毕后，此承诺自动失效），追加对价股数

为 2,340,000 股。追送股份的触发条件有以下三种

情况：a、根据公司经审计的年度审计报告，如果

2006 年不能实现扭亏为盈，即 2006 年度的净利润

为负数；b、公司 2007 年度的净利润未达到 2000
万元；c、2006 年或 2007 年年度报告未被注册会

计师出具标准无保留意见。

公司 2006 年度实现的合并

报表净利润为 232 万元，

2007 年度实现的合并报表

净利润为 3,627 万元，且审

计意见均为标准无保留意

见，本公司未触发实施股份

追送的要件，河南汇诚投资

有限公司无需履行追送股

份的承诺，其追加对价股份

2,340,000 股已于 2009 年 7
月 22 日在中国证券登记结

算深圳分公司解除股份冻

结。
2 四川恒运实业有

限责任公司
所持股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上

市交易或转让，在承诺期满后，通过证券交易所挂

牌交易出售股份，出售数量占公司股份的总数的比

例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过

10%。

已履行完毕。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2009 年 10 月 12 日；

2、本次可上市流通股份的总数：3,216,926 股，占公司股份总数的百分比为

2.24%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：
序

号
限 售 股

份 持 有

持有限售股

份数（股）
本 次 可 上

市 流 通 股

本次可上市流

通股数占限售

本次可上市

流通股数占

本次可上

市流通股数

冻结的股份

数量（股）

人名称 数（股） 股份总数的比

例（%）
无限售股份

总数的比例

（%）

占公司总股

本 的 比 例

（%）
1 河 南 汇

诚 投 资

有 限 公

司

31,053,088 2,340,000 7.00 2.12 1.63 28,713,088

2 四 川 恒

运 实 业

有 限 责

任公司

876,926 876,926 2.62 0.79 0.61 0.00

 合计 33,393,088 3,216,926 9.62 2.91 2.24 28,713,088

注：河南汇诚投资有限公司因为河南辉龙铝业有限公司借款提供出质，将其持有本公司

的 28,713,088 股质押给交通银行有限公司郑州分行。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

 股数 比例
本次变动数

股数 比例
一、有限售条件的流通股
1、国有法人持股 2,156,322 1.50% -876,926 1,279,396 0.89%
2、境内非国有法人持股 31,276,981 21.73% -2,340,000 28,936,981 20.11%
3、高管持股 3,343 0.00%  3,343 0.00%
有限售条件的流通股合计 33,436,646 23.23% -3,216,926 30,219,720 21.00%
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股 110,473,354 76.77% 3,216,926 113,690,280 79.00%
无限售条件的流通股合计 110,473,354 76.77% 3,216,926 113,690,280 79.00%
三、股份总数 143,910,000 100.00% 0 143,910,000 100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
股改实施日持有股

份情况
本次解限前已解限

股份情况
本次解限前未解限

股份情况
序

号
限售股份持

有人名称
数量（股） 占总股

本比例

（%）

数量（股） 占总股

本比例

（%）

数量（股） 占总股

本比例

（%）

股份数量变化

沿革

1 河南汇诚投

资有限公司
23,608,954 22.15 1,183,962 0.82 31,053,088 21.58

2 四川恒运实

业有限责任

公司

5,979,575 5.61 7,195,500 5.00 876,926 0.61

（注）

 合计

注：1）、因公司实施 2006 年度利润分配，每 10 股送红股 1 股，盈余公积转增 2.5 股，

分配方案实施后，公司总股本由 106,600,000 股变更为 143,910,000 股，河南汇诚投资有限公

司持有的 23,608,954 股限售股变更为 31,872,088 股，四川恒运实业有限责任公司持有的

5,979,575 股限售股变更为 8,072,426 股。

    2）、股权分置改革实施方案实施时，河南汇诚投资有限公司代西南交通大学工程开

发万成分公司垫付 100,127 股；代四川日报社新念广告实业公司垫付 100,127 股；代成都宏

景商务咨询有限公司垫付 35,044 股；代四川岷江电力股份有限公司垫付 270,342 股，共代上

述 4 家股东垫付 505,640 股。四川岷江水力电力股份有限公司（原四川岷江电力股份有限公

司）已于 2007 年 11 月 14 日偿还被垫付股份及相应送转股股份 364,962 股，河南汇诚投资

有限公司持有的股份变更为 32,237,050 股，其余三家未偿还代垫股份。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：
序

号
刊登《限售股份上市流通提

示性公告》的日期
该次解限涉及的股东数

量
该次解限的股

份总数量（股）
该次解限股份占当

时总股本的比例

（%）
1 2007 年 11 月 29 日 19 30,238,095 21.01

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

我公司股权分置改革保荐机构国海证券有限责任公司就本次限售股份上市

流通作出如下结论性意见：

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，世纪光华各有限售条件流通股

股东均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。

截至世纪光华股权分置改革方案实施完毕满 24 个月之日（即 2008 年 11 月

24 日），河南汇诚投资有限公司的限售承诺仍未履行完毕。河南汇诚投资有限公

司的限售承诺具体为：所持股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易

或转让，在承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股

份的总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

四川恒运实业有限责任公司的限售承诺已经履行完毕，但由于其推迟提出限

售股解禁申请，其持有的剩余限售股份将于 2009 年 10 月 12 日解除限售，上市

流通。

世纪光华本次部分限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部

分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续

实行限售安排。世纪光华此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的

上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价

交易系统出售股份达到 5%及以上。

是        √否

河南汇诚投资有限公司作为本公司的控股股东，特此承诺：在我公司限售股

份解除限售后的六个月内通过证券交易系统出售解除限售流通股将不超过 5%以

上。如果河南汇诚投资有限公司计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限

售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，河南汇诚投资

有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公

告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营

性资金占用情况

是       √否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的

违规担保情况

是       √否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股

票的行为

是       √否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让的指导意见》和本

所有关业务规则的承诺文件

√是       不适用；

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

                                               董  事  会

二 00 九年十月九日