证券代码：000725     证券简称：京东方 A   公告编号：2009-055

证券代码：200725     证券简称：京东方 B   公告编号：2009-055

京东方科技集团股份有限公司

2006 年非公开发行 A 股股份解除限售提示性公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2006 年非公开发行的股份，本次解除限售的

数量为 417,877,908 股。

2、本次解除限售的 A 股股份可上市流通日为 2009 年 10 月 29 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司本次非公开发行 A 股股票方案于 2006 年 4 月 18 日经公司第四届董事会

第二十一次会议、2006 年 5 月 19 日经公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通

过，并于 2006 年 7 月 11 日获得证监许可【2006】36 号文件核准。

本次非公开发行共向四名特定投资者发行 675,872,095 股。其中：本公司实

际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）认购 290,697,675 股，

本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司（以下简称“京东方投资”）认购

127,180,233 股，北京市国有资产经营有限责任公司认购 145,348,838 股，北京工

业发展投资管理有限公司认购 112,645,349 股。2006 年 10 月 9 日，本次非公开

发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。2006 年 10 月

13 日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期

内予以锁定。其中，北京电控和京东方投资所持本次非公开发行股票锁定期限自

2006 年 10 月 13 日起至 2009 年 10 月 12 日止。

二、本次解除限售股份具体情况

1、本次解除限售股份上市流通日为 2009 年 10 月 29 日。

2、本次解除限售股份明细如下：

序号 股东名称

截至 2009 年 9

月 30日的持股

数量（股）

本次解除限

售数量（股）

占解除限售前上

市公司无限售条

件股份的比例

占上市公司

总股本的比

例

1 北京电子控股有限责任公司    290,697,675 290,697,675 10.15% 3.51%

2 北京京东方投资发展有限公司 723,463,803 127,180,233 4.44% 1.54%

合计 - 1,014,161,478 417,877,908 14.59% 5.05%

注：截至目前，公司股份总数 8,282,902,447 股，其中无限售条件股份 2,864,959,121 股。

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次变动前 本次变动后
项 目

数量（股） 比 例 数量（股） 比 例

一、有限售条件股份 5,417,943,326 65.41% 5,000,065,418 60.37%

1、国家持股 290,697,675 3.51% 0 0.00%

2、国有法人持股 2,917,180,233 35.22% 2,790,000,000 33.69%

3、其他内资持股 2,210,065,418 26.68% 2,210,065,418 26.68%

 其中：境内非国有法人持股 1,510,000,000 18.23% 1,510,000,000 18.23%

       境内自然人持股 700,065,418 8.45% 700,065,418 8.45%

4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%

 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%

       境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%

二、无限售条件股份 2,864,959,121 34.59% 3,282,837,029 39.63%

1、人民币普通股 1,749,409,121 21.12% 2,167,287,029 26.16%

2、境内上市的外资股 1,115,550,000 13.47% 1,115,550,000 13.47%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0.00%

三、股份总数 8,282,902,447 100.00% 8,282,902,447 100.00%

四、实际控制人、控股股东对其本次解除限售股份的处置意图

本公司实际控制人北京电控和控股股东京东方投资对本次解除限售股份的处

置意图说明如下：

1、本次限售股份解除限售后的六个月内暂无通过深圳证券交易所竞价交易系

统出售达到京东方总股份 5%以上解除限售流通股的计划；

2、如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持京东方解除限售

流通股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减

持前两个交易日内通过京东方对外披露出售提示性公告。

五、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限

售期限内没有减持本公司股票的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，

本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

    特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

                                                    董  事  会

  2009 年 10 月 27 日