证券简称：*ST金果     证券代码：000722    公告编号：2010-015

湖南金果实业股份有限公司

2009 年度股东大会增加股东临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

●重要提示：持有本公司20.79%股份的股东湖南湘投控股集团有

限公司向本公司2009 年度股东大会提交了《关于公司暂停上市相关

事宜的议案》。

本公司于2010 年4月28日公告了《召开2009 年度股东大会的通

知》，公告通知定于2010 年5 月18 日召开本公司2009 年度股东大会，

有关会议事项已在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》

上进行了公告。公司于5 月4 日收到本公司股东湖南湘投控股集团有

限公司（持有本公司20.79%股份）提交的《关于公司暂停上市相关事

宜的议案》，并提议将该提案交本公司2009 年度股东大会审议。

一、《关于公司暂停上市相关事宜的议案》的主要内容

1、如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券交

易所股票上市规则》4.1 条（保荐人应当为经中国证监会注册登记并

列入保荐人名单，同时具有深圳证券交易所会员资格的证券经营机

构；推荐股票恢复上市的保荐人还应当具有中国证券业协会《证券公

司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法<试行>》中规定的

从事代办股份转让主办券商业务资格）规定的恢复上市保荐人资格的

证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请

该代办机构作为股票上市的保荐人；如果公司股票终止上市，则委托

该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登

记结算系统退出市场，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登

记结算事宜。董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后的五个交

易日内完成与代办机构的协议签订工作。

2、如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议

约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司

作为全部股份的托管、登记和结算机构。董事会授权公司管理层在股

东大会审议通过后的五个交易日内完成与结算公司的协议签订工作。

3、如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转

让系统转让，股东大会授权董事会办理股票终止上市以及进入代办股

份转让系统的有关事宜。

二、董事会的审核意见

经本公司董事会审核，认为股东湖南湘投控股集团有限公司向本公

司2009 年度股东大会提交该项临时提案，符合相关法律法规的要求

和《公司章程》的规定，同意将该项提案提交2010 年5 月18 日召开

的公司2009 年度股东大会审议。

三、公司2009 年度股东大会已公告的其它审议事项、会议时间、

会议地点、股权登记日不变。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董  事  会

2010 年5 月6日