公司简称：天山纺织   股票代码：000813   公告号：2010－047

新疆天山毛纺织股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票在 2010 年 6 月 22 日、6 月 23 日、6 月 24 日连

续三个交易日达到涨幅限制，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％；

属于股票交易异常波动，公司自 2010 年 6 月 25 日停牌进行核查。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东和实际

控制人确认不存在应披露而未披露对股价产生重大影响的事项。

2、经向公司管理层核实，到目前为止确认不存在应披露而未披

露的信息。

3、公司已于 2010 年 6 月 18 日披露了《新疆天山毛纺织股份有

限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》相关公告，目

前该项工作正在正常进行中。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据 《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关

的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据 《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本

公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、根据《重组办法》的相关规定，公司本次重大资产重组交易

尚需满足的交易条件包括但不限于：

（1）公司股东大会通过本次交易；

（2）中国证监会对本次交易的核准；

（3）商务部门对本次交易的批准;

（4）新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会对本次交易的

批准;

2、公司本次注入资产盈利能力的风险

公司本次拟注入新疆西拓矿业 75%的股权，由于其目前的主要资

产新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段，在 2010 年、2011 年为矿山建设期，

西拓矿业在 2010 年、2011 年不能实现盈利；依据评估报告，2012 年

正式投产后，当年整体实现盈利 7101.07 万元，2013 年实现盈利

9349.06 万元，2014 年实现盈利 9349.06 万元。分别相对拟注入上市

公司 75%股权的盈利分别为 5325.80 万元、7011.80 万元、7011.80

万元。

根据资产评估报告，结合目前公司股价 10.59 元/股，定向发行

股份后公司股本为 486,422,391 股，注入资产近五年影响上市公司每

股收益和市盈率如下：

3、资产评估增值的风险；

本次拟注入公司的西拓矿业的整体资产分别采用收益法和成本

法评估，从可靠性和谨慎性原则出发，采用成本法评估结果。西拓矿

业净资产账面价值 21,218.85 万元，评估值 92,798.63 万元，评估增

值 71,579.78 万元，增值率 337.34%。西拓矿业资产中无形资产为一

项目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

每股收益 0.00 0.00 0.109 0.144 0.144

市盈率 --- --- 97.16 73.54 73.54

个采矿权和一个探矿权，其资产账面价值 7026.40 万元，评估值

78757.74 万元，评估增值 71731.34 万元，增值率 1020.4%。其中，

采矿权评估值为 76457.75 万元，探矿权评估值为 2299.99 万元。

4、西拓矿业、上市公司盈利无法预测的风险；

由于本次拟注入资产西拓矿业将于 2012 年正式投产，因此目前

西拓矿业、上市公司均无法作出盈利预测。

5、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异的风险；

在 09 年 5 月澳大利亚华禄矿业与青海雪驰、付民禄的交易中西

拓矿业 50%的股权交易价格为 16.50 万元（澳元）；在 09 年 7 月青海

雪驰、付民禄与凯迪矿业的交易中西拓矿业 50%股权交易价格为

3.065 亿元；本次重组交易中，西拓矿业 75%的股权交易价格为

695,989,773 元。三次的交易价格存在较大差异。

6、股价异动的情况及风险。

天山纺织于 2009 年 7 月 23 日停牌，自 2010 年 6 月 18 日复牌，

2010 年 6 月 18 日至 24 日五个交易日内股票累计涨幅 61.19%

（6.57/10.59），较同期大盘的累积涨幅 0.88%（10162/10251）高出

60.31%，提请投资者关注股市风险。

7、本次重大资产重组后上市公司的风险

（1）行业与政策风险

通过本次重组，公司将进入有色金属行业。有色金属行业是我国

重要支柱产业，受宏观调控政策影响较大。

（2）经营风险

本次重组后，经营矿产品将成为公司的主要业务，西拓矿业目前

仍属于建设期，到 2012 年才能产生经济效益。公司面临着工程建设

资金前期投入较大的风险、无法取得预期采矿规模的技术风险、自然

条件约束的风险、无法取得相配套生产经营所需要证照的行政审批风
险及安全生产经营风险等风险。

（3）矿体探矿权开采价值风险

拟注入的西拓矿业目前拥有哈密黄土坡地区采矿权面积为2.021

平方公里，探矿权面积 71.389 平方公里。如在探矿权证面积内未能

发现具有经济开采价值的矿体，则公司将存在损失探矿权对应的评估

值 2299.99 万元和探矿过程中支出的风险。

（4）探矿权及采矿权的续期风险

本公司拟购买资产西拓矿业的探矿权及采矿权均在 2011 年到

期，公司可在有效期届满的 30 日前，到登记管理机关办理延续登记

手续，但是相关探矿权及采矿权证的续期仍具有一定的不确定性，可

能对公司的经营产生影响，提醒投资者注意该风险。

（5）资产和业务的整合风险

本次资产重组完成后，公司的总资产、净资产和经营规模将大幅

增加。本次资产重组在拓展经营范围、提高盈利能力的同时，也给公

司的管理运营带来了挑战，可能使公司存在业务、人员、资产、管理

等方面的整合风险。

五、公司 2010 年半年度业绩预告

项目

本报告期

 2010年 1月 1日至2010

年 6 月 30 日

上年同期

2009 年 1 月 1 日至 2009

年 6 月 30 日

增减变动比例

净利润 约 295 万元 288.56 万元 2.23%
基本每股

收益
约 0.0081 元 0.008 元 1.25%

本公司目前经营主业仍为毛纺织业,报告期内业绩与上年同期持

平。凯迪矿业承诺：公司本次重组完成后，保证天山纺织 2010 年不

亏损、2011 年实现净利润不低于 1000 万元（每股收益 0.02 元/股）、

2012 年实现净利润不低于 2000 万元（每股收益 0.04 元/股），若未

实现上述利润目标，不足部分将以现金方式补足，以充分保护上市公

司及中小股东利益。
六、公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会

提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司股票将于 2010 年 7 月 2 日恢复交易。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2010 年 7 月 1 日