证券代码：002275     证券简称：桂林三金     公告编号：2010-012

桂林三金药业股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前己发行股份

本次解除限售的数量为85,482,983 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 7 月 12 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 408,000,000 股，经中国证券监督管理委员会证监许可

字【2009】528 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 46,000,000 股，

并于 2009 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。上市后公司总股本为 454,000,000 股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、本公司控股股东桂林三金集团股份有限公司及实际控制人邹节明先生和其夫人

翁毓玲女士承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者

委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限

届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间

每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转

让所持有的该公司股份。

2、除邹节明先生和其夫人翁毓玲女士外，担任本公司董事、监事、高级管理人员

的王许飞、谢元钢、韦葵葵、王淑霖、孙家琳、李荣群、汤一锋、徐润秀等 8 名自然人

股东承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份；承诺期限届满

后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转

让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持

有的公司股份。

3、本公司其他 32 名自然人股东承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起

十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由该公司回

购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

4、公司原董事孙家琳女士于 2009 年 12 月 29 日辞去公司第三届董事会董事职务。

5、根据深圳证券交易所中小企业板的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理

人员在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占

所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

截止本公告发布之日，上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2010 年7 月12 日；

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为85,482,983 股，占限售

股份总数的20.95％、无限售条件股份总数的185.83％和公司股份总数的18.83%；实际

可上市流通数量为56,605,371 股，占限售股份总数的13.87％、无限售条件股份总数的

123.06％和公司股份总数的12.47%。

3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份持有

人名称

持有限售股

份总数

本次解除限

售数量

本次实际可

流通数量
备注

1
桂林三金集团

股份有限公司
277,440,000 0 0 控股股东

2 邹节明 41,072,806 0 0 实际控制人

3 王许飞 12,097,479 12,097,479 3,024,370
公司董事、总裁、

财务负责人

4 谢元钢 5,833,322 5,833,322 1,458,331
公司董事、
副总裁

5 孙家琳 5,101,901 5,101,901 2,550,951 公司原董事

6 谢忆兵 4,385,282 4,385,282 4,385,282

7 韦葵葵 4,385,282 4,385,282 1,096,321
公司董事、副总

裁、董事会秘书

8 王淑霖 4,385,282 4,385,282 1,096,321 公司董事

9 李荣群 4,010,756 4,010,756 1,002,689 公司监事

10 翁毓玲 4,004,211 0 0 邹节明之妻

11 谢小姗 3,643,185 3,643,185 3,643,185

12 宁炳炎 3,611,565 3,611,565 3,611,565

13 祝长青 3,599,638 3,599,638 3,599,638

14 汤一锋 3,574,097 3,574,097 893,524 公司监事

15 程志雷 3,572,227 3,572,227 3,572,227

16 杨业建 2,757,784 2,757,784 2,757,784

17 贾桂珍 2,142,126 2,142,126 2,142,126

18 吕高荣 2,086,029 2,086,029 2,086,029

19 周金凤 1,825,314 1,825,314 1,825,314

20 李邦清 1,825,314 1,825,314 1,825,314

21 张绍骞 816,000 816,000 816,000

22 阳忠阳 816,000 816,000 816,000

23 阳小林 816,000 816,000 816,000

24 徐润秀 816,000 816,000 204,000 公司监事

25 王力生 816,000 816,000 816,000

26 阮  征 816,000 816,000 816,000

27 周德彪 734,400 734,400 734,400

28 郑跃年 734,400 734,400 734,400

29 张国文 734,400 734,400 734,400

30 伍  军 734,400 734,400 734,400

31 唐铭祥 734,400 734,400 734,400

32 李八一 734,400 734,400 734,400

33 雷敬杜 734,400 734,400 734,400

34 蒋  菁 734,400 734,400 734,400

35 周俊健 652,800 652,800 652,800

36 钟  平 652,800 652,800 652,800

37 王  云 652,800 652,800 652,800

38 秦连息 652,800 652,800 652,800

39 裴鸿滨 652,800 652,800 652,800

40 刘雨颖 652,800 652,800 652,800

41 雷颜松 652,800 652,800 652,800

42 桂  滨 652,800 652,800 652,800

43 陈殷超 652,800 652,800 652,800

合  计 408,000,000 85,482,983 56,605,371

四、股份变动情况表

本次变动
 本次变动前

增加 减少
本次变动后

一、有限售条件股份 408,000,000 28,877,612 85,482,983 351,394,629
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 408,000,000 85,482,983 322,517,017
 其中：境内非国有法人持股 277,440,000  277,440,000
       境内自然人持股 130,560,000 85,482,983 45,077,017
4、高管股份 0 28,877,612  28,877,612
二、无限售条件股份 46,000,000 56,605,371  102,605,371

三、股份总数 454,000,000  454,000,000

五、其他事项

申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本

公司也不存在对该等股东的违规担保。

六、保荐机构及保荐人意见

保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人孙坚、程洪波认为：

1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板

上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律法规的规定；

2、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为；

3、因此，认为王许飞等 40 名自然人股东所持有的限售股份自 2010 年 7 月 10 日起

已经具备了上市流通的资格；

4、将会督促公司提醒上述股东，在本核查报告出具之日起至所持股份上市流通之

日间继续履行其股份锁定承诺。

七、备查文件

《桂林三金药业股份有限公司限售股份上市流通申请表》。

特此公告。

                                          桂林三金药业股份有限公司

                                                  董事会

                                             二○一○年七月八日