证券代码：002094       证券简称：青岛金王   公告编号：2010-029

  青岛金王应用化学股份有限公司

关于股东拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 持股情况

截止 2010 年 7 月 13 日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下

简称“公司”）第二大股东香港金王投资有限公司尚持有公司

43,320,569 股，占公司总股本的 20.19%。

二、 拟减持股票情况

2010 年 7 月 13 日，公司接到香港金王投资有限公司减持股份

的通知，因外方股东业务发展需求拟自 2010 年 7 月 19 日起减持公司

股份，且在未来 6 个月内通过证券交易系统减持公司股份将超过公司

总股本的 5%。

三、 其他事项

1、公司实际控制人陈索斌先生持有香港金王投资有限公司 40%

股权，其他二位股东分别持有香港金王投资有限公司 35%、25%股权。

2、公司将督促香港金王投资有限公司按照《上市公司收购管理

办法》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有

关法律、法规的规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

                         青岛金王应用化学股份有限公司

                                2010 年 7 月 13 日