# 武汉三特索道集团股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通数量为4,373.4万股;
- 2、本次限售股份可上市流通日为2010年8月17日.

#### 一、股票发行及上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]199 号文核准,本公司于 2007 年 8 月首次向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 5.68 元。

经深圳证券交易所深证上[2007]133 号文审核同意,本公司首次上网定价公开发行的 2,700 万股票自 2007 年 8 月 17 日起可上市交易,其余股票的可上市交易时间按照有关法律、法规、规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

根据公司 2007 年 3 月 3 日召开的 2006 年度股东大会审议批准的《关于首次公开发行股票(A 股)并上市的方案》第九条的约定,公司本次公开发行前已经发行的股份,其中 2,084.4 万股个人股自公司股票上市交易之日起一年内不转让; 2,915.6 万股非个人股自公司股票上市交易之日起三年内不转让。原 2,915.6 万股非个人股经 2008 年 5 月 16 日实施 2007 年度送、转股份方案后变为 4,373.4 万股,按约定其锁定期将届满,可上市流通时间自 2010 年 8 月 17 日起。

## 二、股份可上市流通情况

单位:股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上 市流通股 数占公司 股份总数 的比例(%)	质押或冻结 的股份数量	备注
1	徐鹏根	600,000	600,000	0.50	0	注: 三、2
2	赵晖	600,000	600,000	0.50	0	注: 三、2
3	深圳市东方慧理投资顾问有 限公司	4,061,918	4,061,918	3.38	0	注: 三、1
4	中国人保武汉分公司武昌支 公司	900,000	900,000	0.75	0
5	武汉长城实业总公司	89,006	89,006	0.07	0
6	中南市政设计院	300,000	300,000	0.25	0
7	南方信息企业有限公司武汉 分公司	70,500	70,500	0.05	0
8	海南鄂海实业有限公司	70,500	70,500	0.05	0
9	武汉土建学会地下空间工程 委员会	45,000	45,000	0.03	0
10	海口昌都物资建材有限公司	45,000	45,000	0.03	0
11	湖北华裕贸易信托公司	45,000	45,000	0.03	0
12	武汉惠风科技发展公司	63,375	63,375	0.05	0
13	武汉东湖新技术开发区发展 总公司	17,563,305	17,563,305	14.63	3,589,583
14	武汉光谷创业投资有限公司	11,082,500	11,082,500	9.23	0
15	武汉国有资产经营公司	66,300	66,300	0.05	13,550
16	武汉钢铁集团江南燃气热	280, 001	280, 001	0.23	57, 236

	力有限责任公司
17	武汉钢铁集团经营开发有限 责任公司	109,999	109,999	0.09	22,471
18	湖北东湖时代实业有限公司	60,000	60,000	0.05	0
19	武汉璇官饭店	199,500	199,500	0.16	40,774
20	武汉易通房地产开发有限责任公司	112,125	112,125	0.09	0
21	中国黑色金属材料中南公司	150,000	150,000	0.12	30,657
22	武汉华商科技有限公司	1,073,812	1,073,812	0.89	1,073,812	注: 三、4
23	武汉警官职业学院	258,750	258,750	0.21	52,883
24	中南建筑设计院	1,500,000	1,500,000	1.25	306,569
25	武汉市兴蒙莎工贸有限责任 公司	52,875	52,875	0.04	0	注: 三、5
26	广州经济技术开发区康泰饲 料有限公司	132,187	132,187	0.11	0
27	湖北省房屋建设开发总公司	45,000	45,000	0.03	9,197
28	海口武汉声像电器商场	88,125	88,125	0.07	0
29	中国人寿保险股份有限公司 武汉市江岸区支公司	600,000	600,000	0.50	0
30	深圳市亚光通信有限公司	199,260	199,260	0.16	0	注: 三、4
31	武汉市振兴针纺织品有限 公司	35,250	35,250	0.02	0
32	海南伟邦投资发展有限公司	750,000	750,000	0.62	0	注: 三、3
33	北京艾德赛尔涂料有限公司	47,212	47,212	0.03	0	注: 三、5
34	武汉市老大姐酱品有限公司	165,000	165,000	0.13	0
35	武汉太和实业有限公司	727,500	727,500	0.60	0	注:

						三、2
36	全国社会保障基金理事会转 持一户	306,569	306,569	0.25	0
37	中铁第四勘察设计院集团有限公司	1,193,431	1,193,431	0.99	0
38	中国轻工物资供销中南公司	45,000	45,000	0.03	9,197

本次股东所持有限售条件股份解除限售后,存在质押或冻结情况 的股份其冻结状态保持不变。

股份质押和冻结情况:目前有 11 户股东有股份质押或冻结,主要原因是向银行借款被质押、国有股转持过户前冻结。其中涉及股份数量较大股东为:武汉东湖新技术开发区发展总公司冻结 3,589,583 股,原因是国有股转持尚未办理过户手续;武汉华商科技有限公司 1,073,812 股因向银行贷款被质押。

- 三、持有限售股份的非个人股东在公司股票上市前、后变化情况
- 1、原股东武汉晟信投资咨询有限公司所持 2,306,918 股、湖北长信 投资有限责任公司所持 1,575,000 股因经济纠纷于 2009 年通过司法判决 过户给股东深圳市东方慧理投资顾问有限公司。
- 2、股东武汉太和实业有限公司所持 1,927,500 股因经济纠纷于 2009 年通过司法判决过户给自然人徐鹏根 600,000 股、赵晖 600,000 股。
- 3、原股东武汉市阳逻光明实业发展公司所持 500,000 股因经济纠纷于 2007 年通过司法判决过户给海南伟邦投资发展有限公司。
- 4、原股东武汉市中光通信公司所持71,675股、股东深圳市亚光通信有限公司所持238,290股中的105,450股因经济纠纷于2008年4月15日通过司法判决过户给股东武汉华商科技有限公司。
- 5、原股东武汉市茄克衫厂、北京博济元昕经贸发展有限公司在公司 上市前重新登记时分别在工商行政管理局更名为武汉市兴蒙莎工贸有限 责任公司、北京艾德塞尔涂料有限公司。

## 四、本次可上市流通限售股份持有人在发行时所做承诺及履行情况:

限售股份持	承诺名称	承诺履行
有人名称		情况
公司实际控	1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他	正常履行
制人武汉高	人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
科国有控股 集团有限公	2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外,没有向其他与本公
天 四 行 സ 公	司经营范围相同的企业投资,亦将不直接或间接从事、参与或进行与
. 1	本公司生产、经营相竞争的任何活动。
公司第一大	1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他	正常履行
股东武汉东	人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
湖新技术开	2、除向本公司投资外,没有向其他与本公司经营范围相同的企业投
发区发展总	资; 今后不再向本公司以外的与本公司有同业竞争的企业进行投资。
公司
公司第二大	1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他	正常履行
股东武汉光	人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
谷创业投资	2、除向本公司投资外,没有向其他与本公司经营范围相同的企业投
有限公司	资; 今后不再向本公司以外的与本公司有同业竞争的企业进行投资。

公司控股股东、实际控制人及其他持有限售股份的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用,也不存在上市公司对该等股东的违规担保。

## 五、股份变动情况表

单位:股

股份类型		本次变	动前	本次变动	本次变动	后
		数量	比例 (%)	增减 (+、一)	数量	比例 (%)
(一)有限售条件流通股		43, 868, 544	36.56	-43,734,000	134,544	0.11
1. 国家持股		66,300	0.06	-66,300	0
2. 国有法人持股		21,644,986	18.04	-21,644,986	0
3. 非	其他内资持股	22,022,714	18.35	-22,022,714	0
其	境内非国有法人持股	20,822,714	17.35	-20,822,714	0
中	境内自然人持股	1,200,000	1.00	-1,200,000	0
4. 外资持股		0	0	0	0

小计	43,734,000	36.45	-43,734,000	0
5. 高管持股	134,544	0.11	0	134,544	0.11
(二) 无限售条件流通股	76,131,456	63.44	+43,734,000	119,865,456	99.89
(三)股份总数	120, 000, 000	100.00	0	120, 000, 000	100.00

### 六、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]199号文;
- 2、深圳证券交易所深证上[2007]133号文;
- 3、武汉三特索道集团股份有限公司《关于首次公开发行股票(A)股并上市的方案》;
  - 4、公司限售股份上市流通申请表。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会 2010年8月13日