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江苏四环生物股份有限公司

关于控股股东拟减持股份的提示性公告

一、持股情况

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“四环生物”）控股股东江阴市振新

毛纺织厂目前持有公司流通股 128,283,050 股,占公司总股本的 12.46％。

二、拟减持股票情况

因业务发展需求，控股股东江阴市振新毛纺织厂拟自 2010 年 8 月 31 日起减

持四环生物股票，并预计未来六个月内继续减持四环生物股票将达到或超过四环

生物总股本的 5%（即 51,477,811 股）。

江阴市振新毛纺织厂在公司股权分置改革期间曾做出承诺：“所持有的原四

环生物非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者

转让。在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币

6元。”

三、其他事项

1、截止目前，江阴市振新毛纺织厂持有本公司 128,283,050 股流通股，占

本公司股份总数的 12.46%，为公司实际控制人。

2、本公司将督促江阴市振新毛纺织厂按照《证券法》、《上市公司收购管理

办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规的规定及

时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2010 年 8 月 27 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。