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证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2010－038

桂林莱茵生物科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4,826.688万股，

实际可上市流通数量为1,930.675万股。

2、本次限售股份上市流通日为 2010 年 9 月 13 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]246号《关于核准桂林莱茵生

物科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司公开发行的1,650万

股人民币普通股于2007年9月13日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为

6,476.688万股。

2010 年 5 月，公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 6,476.688 万股为基数，

向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金 0.30 元(含税)，同时，以资

本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例转增股本。分红后公司总股本增

至 12,953.376 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司发起人股东秦本军先生、蒋安明先生承诺：自公司股票上市之日起三十

六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持

有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

同时，作为公司控股股东、实际控制人和董事长的股东秦本军承诺：除前述

锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，在

离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，离职半年后的12个月内转让的股

份不超过所持股份的50%。

上述承诺均得到严格履行。

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三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2010年9月13日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为4,826.688万股，

占公司股本总额的37.26%；实际可上市流通数量为1,930.675万股，占公司股本

总额的14.90%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况。

单位：股

序号
限售股持有人

全称

所持限售股份

总数

本次解除限售

股份数

本次实际可上市流

通数量
备注

1 秦本军 38,613,504 38,613,504 9,653,376 董事长

2 蒋安明 9,653,376 9,653,376 9,653,376 －

合计 48,266,880 48,266,880 19,306,752 －

注：现任公司董事长秦本军先生所持本公司股份须遵守《公司法》等有关法

律法规的规定。

四、股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动 本次变动后

  数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、有限售条

件股份
61,868,486 47.76% 28,960,128 48,266,880 42,561,734 32.86%

1、国家持

股

2、国有法

人持股

3、其他内

资持股
48,266,880 37.26% 48,266,880 0 0

其中：境内

非国有法人

持股

     境内

自然人持股
48,266,880 37.26% 48,266,880 0 0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
4、外资持

股

其中：境外

法人持股

     境外

自然人持股

5、高管股

份
13,601,606 10.50% 28,960,128 42,561,734 32.86%

二、无限售条

件股份
67,665,274 52.24% 19,306,752 86,972,026 67.14%

1、人民币

普通股
67,665,274 52.24% 19,306,752 86,972,026 67.14%

2、境内上

市的外资股

3、境外上

市的外资股

4、其他

三、股份总数 129,533,760 100.00% 129,533,760 100.00%

五、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人秦本军先生、蒋安明先生不存

在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股份持有人的违规

担保。

六、备查文件

限售股上市流通申请表

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

                                    二〇一〇年九月八日