证券代码:002082            证券简称:栋梁新材             公告编号:2010-034

浙江栋梁新材股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    本次解禁限售股份为 101,463,040 股，占公司股本总额的 43%。解禁后实

际可上市流通数量为 30,472,960 股，占公司股本总额的 12.80%。上市流通日

为 2010 年 9 月 16 日。

一、公司首次公开发行前已发行股份及前期解除限售情况

    本公司首次公开发行前股本为 5320 万股，首次向社会公开发行 3000 万股，

并于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为

8320 万股。

    2007 年 5 月，公司根据 2006 年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本

方案，以总股本 8320 万股为基数，每 10 股转增 6股，公司总股本增加至 13312

万股，其中，首次公开发行前已发行限售股由 5320 万股相应调增至 8512 万股。

2008 年 3 月，公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】461 号

文核准，公开增发 1563 万股（增发股份于 2008 年 3 月 20 日上市流通）总股本

增加至 14875 万股，其中首次公开发行前已发行限售股仍为 8512 万股。

2008 年 6 月，公司根据 2007 年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本

方案，以总股本 14875 万股为基数，每 10 股转增 6股，公司总股本增加至 23800

万股，其中首次公开发行前已发行限售股由 8512 万股相应调增至 13619.2 万股。

2009 年 12 月 24 日，湖州市织里镇资产经营有限公司解除限售，数量为

2042.88 万股。其中首次公开发行前已发行限售股由 13619.2 万股相应减至

11576.32 万股。

上述 11576.32 万股首次公开发行前已发行限售股至今均未解除限售。

2010 年 5 月 28 日，股东徐引生解除限售，数量为 14300160 股。

    二、相关股东履行股份限售承诺情况

发起人股东中陆志宝、沈百明、宋铁和、李荣方、陈阿泉、杨美根、杨金荣、

曲晓珑、朱建新、俞纪文、钱树生、陆阿花、李玲英、双志卫、俞菊明、宋建华

承诺：自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转

让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报

离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其

所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过

50%。

发起人股东中周国旗承诺：自股票上市之日起，在 12 个月内不转让；

    上述承诺均得到严格履行。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 9 月 16 日。

    2、本次解禁限售股份为 101,463,040 股，占公司股本总额的 43%。解禁后

实际可上市流通数量为 30,472,960 股，占公司股本总额的 12.80%。

    3、本次申请解除限售的股东户数为 17 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

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
1 沈百明 14,300,160 股 14,300,160 股 3,575,040 股 3.19% 2.84% 1.50%

2 陆志宝 44,943,360 股 44,943,360 股 11,235,840 股 10.01% 8.93% 4.72%

3 宋铁和 14,300,160 股 14,300,160 股 3,575,040 股 3.19% 2.84% 1.50%

4 杨美根 817,152 股 817,152 股 204,288 股 0.18% 0.16% 0.09%

5 杨金荣 1,634,304 股 1,634,304 股 408,576 股 0.36% 0.32% 0.17%

6 李荣方 1,361,920 股 1,361,920 股 340,480 股 0.30% 0.27% 0.14%

7 曲晓珑 1,361,920 股 1,361,920 股 340,480 股 0.30% 0.27% 0.14%

8 朱建新 1,089,536 股 1,089,536 股 272,384 股 0.24% 0.22% 0.11%

9 周国旗 6,809,600 股 6,809,600 股 6,809,600 股 6.07% 5.41% 2.86%

10 俞纪文 6,809,600 股 6,809,600 股 1,702,400 股 1.52% 1.35% 0.72%

11 钱树生 1,361,920 股 1,361,920 股 340,480 股 0.30% 0.27% 0.14%

12 陆阿花 953,344 股 953,344 股 238,336 股 0.21% 0.19% 0.10%

13 李玲英 680,960 股 680,960 股 170,240 股 0.15% 0.14% 0.07%

14 陈阿泉 1,361,920 股 1,361,920 股 340,480 股 0.30% 0.27% 0.14%

15 双志卫 1,361,920 股 1,361,920 股 340,480 股 0.30% 0.27% 0.14%

16 俞菊明 953,344 股 953,344 股 238,336 股 0.21% 0.19% 0.10%

17 宋建华 1,361,920 股 1,361,920 股 340,480 股 0.30% 0.27% 0.14%

 合计 101,463,040股 101,463,040 股 30,472,960股 27.16% 24.22% 42.57%

注：陆志宝、沈百明、宋铁和为公司董事，李荣方、陈阿泉为公司监事。

陆志宝为本公司董事，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份

总数的 25%，本次解禁限售股份为 44,943,360 股，解禁后实际可上市流通数量

为 11,235,840 股。沈百明为本公司董事，在任职期间每年转让的股份不得超过

其所持有股份总数的 25%，本次解禁限售股份为 14,300,160 股，解禁后实际可

上市流通数量为 3,575,040 股。宋铁和为本公司董事，在任职期间每年转让的股

份不得超过其所持有股份总数的 25%，本次解禁限售股份为 14,300,160 股，解

禁后实际可上市流通数量为 3,575,040 股。陈阿泉为本公司监事，在任职期间每

年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，本次解禁限售股份为

1,361,920 股。解禁后实际可上市流通数量为 340,480 股。李荣方为本公司监事，

在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，本次解禁限售股

份为 1,361,920 股。解禁后实际可上市流通数量为 340,480 股。

根据杨美根、杨金荣、曲晓珑、朱建新、俞纪文、钱树生、陆阿花、李玲

英、双志卫、俞菊明、宋建华 11 人做出的股份锁定承诺，为简化上述 11 人 2010

年及后续年度的股份锁定及解锁手续，并根据其作出的公开承诺，公司已经向深

圳证券交易所申请将上述 11 人所持本公司股份纳入高管股份进行管理，该申请

已于近日获得批准。鉴于上述 11 人不是公司高级管理人员，相关法规、规则及

指引等相关规定中对高管买卖所持本公司股份的限制性规定（如买卖股份事前报

备、禁止交易窗口期等）均不适用于上述 11 人，但须遵守其做出的“在任职期

间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%”的股份锁定承诺。

5、股份变动情况表

单位：股

本次限售股份

可上市流通前
本次变动增减

本次限售股份

可上市流通后

数量

增(+)

减(-)
数量

一、有限售条件股份 112,198,960 70,990,080 101,463,040 81,726,000

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 101,463,040  101,463,040 0

 其中：境内非国有法

人持股

     境内自然人持股 101,463,040  101,463,040 0

4、外资持股

 其中：境外法人持股

     境外自然人持股

5、高管股份 10,735,920 70,990,080  81,726,000

二、无限售条件股份 125,801,040 30,472,960  156,274,000

1、人民币普通股 125,801,040 30,472,960  156,274,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 238,000,000 101,463,040 101,463,040 238,000,000

6、其他需说明的事项

公司不存在对申请限售股份上市流通的限售股份持有人违规担保及该股东

占用本公司的非经营性资金的情形。

    四、备查文件

    1、限售股份上市流通申请表

    2、股份结构表和限售股份明细表

    特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司

    董 事 会

      2010 年 9 月 13 日