证券代码：002090                 证券简称：金智科技                公告编号：2010-046

 1

江苏金智科技股份有限公司

关于控股股东及实际控制人自公司上市以来减持股份

汇总情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股股东为南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”），公司实

际控制人为以葛宁为代表的公司管理层（主要包括在公司担任董事、监事和高级管

理人员的人员），包括葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟、陈钢

和贺安鹰共9名自然人，上述自然人合计持有公司控股股东金智投资75.41%的股权，

通过金智投资控制本公司，同时还直接持有公司部分股票。根据《上市公司收购管

理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，公司控股股东及上述实际控

制人应认定为一致行动人。

公司于 2006 年 12 月 8 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市前已发行股

份于 2009 年 12 月 8 日解除限售；解除限售后，控股股东及实际控制人通过深圳证

券交易所大宗交易系统合计减持了本公司 6.12%的股份。减持明细如下：

单位：股，元

股东名称

解除限售前持股（公

司股本为 1.02 亿元） 减持时间 减持股数
减持

均价
减持比例

目前持股持股（公司股

本为 2.04 亿元）

数量 比例 数量 比例

南京金智

创业投资

有限公司

53,324,700  52.28%

2010.02.02 1,000,000 17.05 0.98%

100,889,400  49.46% 2010.02.04 880,000 16.62 0.86%

2010.02.10 1,000,000 16.25 0.98%

葛宁 3,722,400 3.65% - - - - 7,444,800 3.65%

冯伟江 1,767,900 1.73% - - - - 3,535,800 1.73%

徐兵 3,000,450 2.94% 2009.12.22 750,000 19.00 0.74% 4,500,900 2.21%

叶留金 2,588,250 2.54% 2009.12.22 631,000 19.00 0.62% 3,914,500 1.92%

证券代码：002090                 证券简称：金智科技                公告编号：2010-046

 2

朱华明 1,603,800 1.57% 2009.12.22 392,000 19.00 0.38% 2,423,600  1.19%

丁小异 799,800 0.79% 2009.12.22 163,000 19.00 0.16% 1,273,600 0.62%

郭伟 1,603,800 1.57%
2009.12.22 326,000 19.00 0.32%

2,055,600 1.01%
2010.01.29 250,000 17.63 0.25%

贺安鹰 1,183,350 1.16% 2009.12.22 290,000 19.00 0.28% 1,786,700  0.88%

陈钢 1,480,800 1.45%
2009.12.22 341,000 19.00 0.33%

1,839,600  0.90%
2010.01.29 220,000 17.63 0.22%

合计 71,075,250    69.68% - 6,243,000 - 6.12% 129,664,500  63.56%

注：1、公司于 2010 年 5月 26 日实施完毕 2009 年度权益分派后，公司股本由 1.02 亿元变

更为 2.04 亿元；

2、金智投资目前持有公司股份 10,088.94 万股，其中 3,980 万股被质押冻结。

未来六个月内，公司控股股东及实际控制人有可能继续减持公司股份，但减持

比例不超过公司总股本的 5%。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

                                            2010 年 11 月 11 日