证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代码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证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简称：中钢天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  公告编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：2010
028

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2010年11月22日收到公司控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股

份”）的通知，中钢股份及其一致行动人于2010年10月8日至2010年11月19日累

计减持本公司378万股，占公司总股本的4.5%。具体情况如下：

一、本次股份减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

本次减持股份

股数

（万股）

持股

比例

中国中钢股份有限公司 大宗交易 2010.11.19 24.31 295 3.51%

中国冶金矿业总公司 集中竞价 2010.10.08–

2010.11.01
22.47 57 0.68%

中钢投资有限公司 集中竞价 2010.10.08–

2010.10.12
18.50 26 0.31%

合计 - - 23.63 378 4.5%

2. 控股股东及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称
本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份

股数（万股） 持股比例 股数（万股） 持股比例

中国中钢股份有限公司 2,448 29.14% 2153 25.63%

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 912 10.86% 912 10.86%

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国冶金矿业总公司 85 1.01% 28 0.33%

中钢投资有限公司 26 0.31% 0 0

合计 3,471 41.32% 3,093 36.82%

二、其他事项

1. 本次减持严格遵守相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定。

2. 中钢股份及其一致行动人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有

的公司股份低于公司股份总数的5%。

三、风险提示

本公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息

披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有

信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风

险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月二十二日