证券代码：002190                   证券简称：成飞集成                  公告编号：2010－045

四川成飞集成科技股份有限公司

关于首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次可解除限售股份数量为 141,177,600股，占公司股本总额的68.46%。

2、本次限售股份可上市流通日为2010 年 12 月 3 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为8,0410,000股，首次向社会公开发行27,000,000股，并于2007

年12月3日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为107,410,000股。

公司于2008年5月实施了每10股转增2股的资本公积金转增方案，公司总股本增加至

128,892,000股。

公司于2010年5月实施了每10股送红股2股转增4股的利润分配方案，公司总股本增加至

206,227,200股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自公司股票上市之日起36个月

内，在首次发行前已持有的公司股份（随公司送股、转股等分红政策做相应调整）不转让或

者委托他人管理，也不由公司回购。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、 本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司

也未发生对其违规担保情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售的数量为141,177,600股，占公司股本总额的68.46%；上市流通日为 2010

年12月3日。

2、股份解除限售及上市流通具体情况

序号 限售股份持有人名称
持有限售股

份总数（股）

本次解除限

售数量（股）
备注

1 成都飞机工业(集团)有限责任公司

141,177,600 141,177,600

其中 4,886,291 股因国有

股转持冻结

合计 141,177,600 141,177,600

五、备查文件

1、《四川成飞集成科技股份有限公司关于解除限售股份的申请》；

2、《四川成飞集成科技股份有限公司解除股份限售申请表》。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2010 年 11 月 30 日