证券代码：000970     证券简称：中科三环   公告编号：2010-029

北京中科三环高技术股份有限公司

关于股东减持股份的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月21日收

到公司股东宁波电子信息集团有限公司（以下简称“宁波电子”）的权益变动报告

书。截止到2010 年12月20日收盘, 宁波电子通过深圳证券交易所大宗交易系统减持

公司股份500万股,占公司股份总数的0.98%，目前其持股数量由2,639.98万股减少到

2,139.98万股，持股比例由5.20%下降至4.22%。

一、股份减持情况

2010年12月20日，宁波电子通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份500

万股，占公司总股本的0.98%，减持的平均价格为27.56元/股。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司

简式权益变动报告书》。

二、拟减持股份情况

宁波电子在未来12个月内可能继续减持其持有的公司流通股，公司将继续关注

减持股份情况,并及时公告。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2010 年 12 月 22 日