证券代码：002081           证券简称：金螳螂          公告编号：2010-039

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为 31,380,000 股。根据限售股持有人作出

的承诺：每年在二级市场抛售股份不得超过上年末股份余额（含通过利润分配派

送、公积金转增等方式增加的股份）的25%，本次实际可上市流通数量为7,845,009

股；

2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 1 月 4 日。

一、公司 IPO 情况及股本状况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100 号文批准，苏州金螳螂建

筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 A 股

24,000,000 股，并于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市交易，公司总股

本为 94,000,000 股。

2008 年 5 月 8 日，公司实施 2007 年度权益分派（以资本公积金每 10 股转

增 5 股）后，公司总股本增至 141,000,000 股。

2009 年 4 月 22 日，公司实施 2008 年度权益分派（以资本公积金每 10 股转

增 5 股）后，公司总股本增至 211,500,000 股。

2009 年 11 月 27 日，公司首期股票期权激励计划激励对象行权第一期可行

权股票期权 1,296,000 股后，公司总股本增至 212,796,000 股。

2010 年 4 月 28 日，公司实施 2009 年度权益分派（以未分配利润每 10 股送

红股 5 股）后，公司总股本增至 319,194,000 股。

二、相关股东履行承诺情况及其他情况

1、承诺情况

本次可上市流通限售股份持有人承诺“自受让股份转让手续办理完毕第二日

起，本人每年在二级市场抛售受让股份不得超过上年末该受让股份余额（含股份

受让后通过利润分配派送、公积金转增等方式增加的股份）的 25%”。 承诺期内，

上述股东均严格遵守其承诺。

为更好的遵守上述承诺，简化股份解锁手续，本次可上市流通限售股份持有

人中 26 名非公司董事、监事、高级管理人员做出承诺：“同意深圳证券交易所及

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在每年的第一个交易日，以上年最后

一个交易日登记在本人名下的金螳螂股份为基数，按 25%计算本人本年度可转让

股份额度；同时，对本人所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通

股进行解锁，并将其余股份（包括本年度因利润分配等原因由该部分股份孳生的

股份）予以锁定。”公司已向深圳证券交易所申请将上述 26 名自然人纳入高管股

份管理系统。鉴于上述 26 名自然人不是公司现任董事、监事或高级管理人员，

相关法规、规则及指引等规定中对高管买卖本公司股份的限制性规定（如买卖股

份事前报备、禁止交易窗口期、禁止短线交易等）均不适用于上述 26 名自然人。

2、上述股东均已严格履行承诺。

3、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金

情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2011 年 1 月 4 日；

2、本次解除限售的 41 名股东可上市流通股份总数 31,380,000 股，占公司总

股本比例的 9.83%；本次实际可上市流通数量为 7,845,009 股，占公司总股本比

例的 2.46%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号 股东名称
所持限售

股份总数

本次解除

限售数量

本次实际可上市

流通股数（股）
备注

1 倪  林 1,975,050  1,975,050  493,763  董事长

2 杨  震 1,975,050  1,975,050  493,763  董事、总经理

3 严多林 1,008,315  1,008,315  252,079  董事、常务副总经理

序号 股东名称
所持限售

股份总数

本次解除

限售数量

本次实际可上市

流通股数（股）
备注

4 朱兴泉 1,455,300  1,455,300  363,825  副总经理、子公司董事长

5 浦建明 691,268  691,268  172,817  副总经理、子公司总经理

6 王  洁 1,013,513  1,013,513  253,378  副总经理

7 王  琼 1,013,513  1,013,513  253,378  副总经理、设计院院长

8 严永法 467,775  467,775  116,944  副总经理

9 白继忠 358,628  358,628  89,657  副总经理

10 庄良宝 415,800  415,800  103,950  董事、副总经理

11 张文英 379,418  379,418  94,855  监事会主席

12 任建国 103,950  103,950  25,988  监事

13 姜  樱 103,950  103,950  25,988  监事

14 戴轶钧 103,950  103,950  25,988  副总经理、董事会秘书

15 罗承云 103,950  103,950  25,988  财务总监

16 刘  涛 171,518  171,518  42,880  --

17 陈菊元 207,900  207,900  51,975  --

18 胡  炜 254,678  254,678  63,670  --

19 马  军 103,950  103,950  25,988  --

20 曹黎明 83,160  83,160  20,790  --

21 金文华 634,095  634,095  158,524  --

22 谢建荣 259,875  259,875  64,969  --

23 吉  第 150,728  150,728  37,682  --

24 陈华军 450,000  450,000  112,500  --

25 金范九 779,625  779,625  194,906  --

26 徐玉莲 519,750  519,750  129,938  --

27 周文华 13,856,213  13,856,213  3,464,053  --

28 陈卫潭 296,258  296,258  74,065  --

29 陈志麟 296,257  296,257  74,064  --

30 朱英明 296,258  296,258  74,065  --

31 许建良 296,257  296,257  74,064  --

32 姚润华 244,282  244,282  61,071  --

33 李俊奇 103,950  103,950  25,988  --

34 王晓宇 150,727  150,727  37,682  --

35 姜亚洲 150,727  150,727  37,682  --

36 金建龙 150,727  150,727  37,682  --

37 王家骥 150,727  150,727  37,682  --

序号 股东名称
所持限售

股份总数

本次解除

限售数量

本次实际可上市

流通股数（股）
备注

38 吕伟民 150,727  150,727  37,682  --

39 杨安明 150,727  150,727  37,682  --

40 朱伟刚 150,727  150,727  37,682  --

41 蒋晓芳 150,727  150,727  37,682  --

合计 -- 31,380,000  31,380,000  7,845,009  --

四、股份变动情况表

股份性质

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

数量 比例
发行

新股

送

股

公积金

转股
其他 小计 数量 比例

一、有限售条

件股份
34,458,077 10.80%       -7,845,009 -7,845,009  26,613,068  8.34%

1、国家持股

2、国有法人持

股

3、其他内资持

股
33,212,626 10.41%       -31,380,000 -31,380,000  1,832,626  0.57%

 其中：境内非

国有法人持股

     境内自

然人持股
33,212,626 10.41%       -31,380,000  -31,380,000  1,832,626  0.57%

4、外资持股

 其中：境外法

人持股

     境外自

然人持股

5、高管股份 1,245,451 0.39%       23,534,991 23,534,991  24,780,442  7.76%

二、无限售条

件股份
284,735,923 89.20%       7,845,009 7,845,009  292,580,932  91.66%

1、人民币普通

股
284,735,923 89.20%       7,845,009  7,845,009  292,580,932  91.66%

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

4、其他

三、股份总数 319,194,000 100.00%         319,194,000  100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月三十一日