上海海得控制系统股份有限公司 关于股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司于2011年3月14日接到股东何勤奋、袁国民、陈建兴的通知,上述人员于2010年11月16日至2011年3月11日通过证券交易所集中交易系统出售其所持有的公司股份约为237万股,减持均价约为14.79元,减持比例约占公司股份总数的1.08%。目前,何勤奋、袁国民和陈建兴已不再担任公司董事及高级管理人员职务。(详情请见2008年12月26日、2010年7月31日、2010年5月25日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的相关人员辞职公告)

根据公司《招股说明书》的相关内容,公司的控股股东为许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为。除前述人员外,其他控股股东无买卖本公司股份的行为。本次减持前,公司控股股东合计持有公司股份约为13,345万股,占公司股份总数的60.66%。本次减持后,公司控股股东持有公司股份约为13,108万股,占公司股份总数的59.6%,其中:有限售条件股份约为8.611万股,无限售条件股份约为4.497万股。

本次减持未违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定, 其间任意30天减持数量均未超过1%。本次减持遵守了中国证监会和深圳证券交 易所的相关法律、法规、规章、业务规则的规定。公司控股股东承诺连续六个月 内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2011年3月15日