证券代码：000831        证券简称：*ST关铝        公告编号：2011-014

山西关铝股份有限公司

关于公司股票停牌及暂停上市风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称：公司）因2008年、2009年和2010年连续三年

亏损，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券代码：000831，

证券简称：*ST关铝）将被暂停上市。现就公司股票暂停上市风险提示如下：

一、2011年3月16日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2010 年年度报

告》，经天健正信会计师事务所对公司2010年度财务报表审计，2010年公司亏损

223,006,777.08元，并且天健正信会计师事务所出具了“天健正信审（2011）GF字第

010046号”带强调事项无保留意见的审计报告。

二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司连续亏损三年，公

司股票将于2011年3月18日披露2010年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后

十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。待深圳证券交易所做出暂停公司

股票上市的决定后，公司股票将被暂停上市。提醒广大投资者注意投资风险。

三、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、公司接受投资者咨询的主要方式：

电话：0359-2825490、2825474

传真：0359-2800199

特此公告。

                                          山西关铝股份有限公司董事会

二○一一年三月十八日