股票简称：西飞国际   股票代码：000768   公告编号：2011-031

西安飞机国际航空制造股份有限公司

关于解除限售股份的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为814,638,440股，占公司总股

本的32.88%。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 5 月 5日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

  公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称：西飞

集团公司）2008年1月认购公司非公开发行股份370,290,200股，于同年2

月25日上市，2009年5月，公司实施公积金每10股转增12股后，上述股份

变更为814,638,440股。

西飞集团公司认购非公开发行的股票限售期自 2008 年 5 月 1 日起计

算，限售期为 36 个月，将于 2011 年 4月 30 日限售期满。

二、本次解除限售股份情况

                                                      单位：股

股 东 名 称 持 股 数 量
本 次 解 除

限售的数量

占公司无限售

条件股份的

比例（%）

占总股本

的比例（%）

股 份 上 市

流通的时间

西飞集团公司 1,413,918,440 814,638,440 53.42 32.88 2011年 5月 5日

三、本次解除限售后公司的股本结构：

单位：股

四、其他情况说明

（一）西飞集团公司所作出的相关承诺及其履行情况

本次申请解除限售的西飞集团公司在2008年1月公司非公开发行股份

上市公告中承诺认购股份资产中已交付使用但尚在办理过户手续的54处

房产，限售期自过户手续办理完毕次日起计算。西飞集团公司已于2008年

4月30日前完成了过户手续（见2008年4月30日《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上《关于公司资产过户的公告》）。故西飞集团公司认购非公

本次变动前
本次变动数

（+/-）

本次变动后

数   量
比例

（％）
数 量

比例

（％）

一、有限售条件股份 952,593,161 38.45 -814,638,440 137,954,721 5.57

1、国家持股

2、国有法人持股 952,446,440 38.44 -814,638,440 137,808,000 5.56

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人

持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份 146,721 0.01  146,721 0.01

二、无限售条件股份 1,525,025,279 61.55 +814,638,440 2,339,663,719 94.43

1、人民币普通股 1,525,025,279 61.55 +814,638,440 2,339,663,719 94.43

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 2,477,618,440 100.00 0 2,477,618,440 100.00

开发行的股票限售期自2008年5月1日至2011年4月30日。西飞集团公司严

格履行了上述承诺。

除此之外，西飞集团公司在非公开发行股票中再未做出其它任何承

诺。

（二）本次申请解除限售的西飞集团公司不存在对公司的非经营性资

金占用。

（三）公司对西飞集团公司无担保事项，同时不存在损害公司利益行

为的其它事项。

五、控股股东西飞集团公司对其本次解除限售股份的处置

本次申请解除限售股份 814,638,440 股，目前尚无通过深圳证券交易

所竞价交易系统出售上述解除限售流通股的计划。

如未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持西飞国际解除限

售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5％以上的，将于第

一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。

六、备查文件

（一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

（二）西飞集团公司《关于解除限售股份的处置》。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

                              董     事     会

                            二○一一年四月二十九日