证券代码：002087       证券简称：新野纺织     公告编号：2011-013 号

河南新野纺织股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为 126,000,000 股，实际可上市流通数量

为 126,000,000 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 5 月 31 日。

一、公司已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】115 号文核准，公司于 2006

年 11 月公开发行人民币普通股 A股 8,000 万股，并于 2006 年 11 月 30 日在深圳

证券交易所上市交易，公司总股本为 23,438 万股。

根据公司 2008 年年度股东大会决议，公司以 2008 年末总股本 23438 万股为

基数，以资本公积金每 10 股转增 2股；变更后的股本总额为 28125.60 万股。

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监

许可【2010】538 号《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批

复》中批准的发行方案，公司非公开发行股份 9000 万股，公司总股本增加为

37125.60 万股。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司以 2010 年 6 月 30 日总股

本 37125.60 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 4股，变更后的股本总

额为 51975.84 万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司非公开发行股票配售对象承诺：自本公司非公开发行股票上市之日

起十二个月内不转让。

2、公司非公开发行股票配售对象严格履行了做出的上述承诺。

3、公司非公开发行股票配售对象不存在非经营性占用新野纺织资金的情形，

新野纺织对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2011 年 5 月 31 日。

2、本次解除限售股份的数量为 126,000,000 股,占公司股本总额的 24.24%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号 股东全称

所持限售

股份总数

本次解除

限售数量

本次可上市流通

股数占公司总股

本的比例（％）

冻结的股份数

量（股）

1 上海证券有限责任公司 14,000,000 14,000,000 2.69 --

2 方正证券股份有限公司 12,600,000 12,600,000 2.42 --

3 江苏瑞华投资发展有限公司 21,000,000 21,000,000 4.04 --

4 凌俊 14,000,000 14,000,000 2.69 --

5 张丽霞 14,000,000 14,000,000 2.69 14,000,000

6 戴小元 14,000,000 14,000,000 2.69 --

7 蒋航飞 12,600,000 12,600,000 2.42 --

8 凯桥（北京）投资管理有限公司 23,800,000 23,800,000 4.57 --

合计 126,000,000 126,000,000 24.24 14,000,000

四、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，中原证券认为：

1、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法

律法规规定。

2、本次申请解除限售股东均已严格履行其所做的承诺。

3、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异

议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

河南新野纺织股份有限公司

董  事  会

                                           2011 年 5 月 27 日