股票简称: 中环股份 股票代码: 002129 公告编号: 2011-44

天津中环股份有限公司 限售股份解除限售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")本次解除限售的数量为 337,932,453 股,占公司股份总数的 46.66%,
 - 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年6月10日。

一、公司发行股份及股本的变动情况

1、公司设立时的股权结构

2004年7月,公司设立时股本总额 262,663,687股,股本结构如下:

股权性质	持股数量 (股)	持股比例(%)
发起人股份	262,663,687	100.00
国有法人股	257,077,807	97.87
个人股	5,585,880	2.13
合 计	262,663,687	100.00

2、公司上市时的股权结构

2007年3月28日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]62号《关于核准 天津中环半导体股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准,公司公开发行人民币普 通股10,000万股。2007年4月20日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,完成后总 股本增至362,663,687股。上市时公司股本结构如下:

股权性质	持股数量 (股)	持股比例(%)
有限售条件股份:	262,663,687	72.43
国有法人持股	257,077,807	70.89
境内自然人持股	5,585,880	1.54
无限售条件股份:	100,000,000	27.57
合 计	362,663,687	100.00

3、公司 2008 年非公开发行股份购买资产后的股权结构

根据天津市国有资产监督管理委员会 2008 年 1 月 7 日的津国资产权[2008]4 号《关于天津市中环电子信息集团有限公司认购定向发行股份有关问题的批复》,公司于 2008 年 1 月 8 日召开 2008 年第一次临时股东大会,审议通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》,公司向控股股东天津市中环电子信息集团有限公司(以下简称"中环集团")发行 2,360 万股股票,中环集团以其持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司 31.38%股权资产认购。

本次公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获中国证监会证监许可 [2008]614 号文批准。中环集团的新增股份 2,360 万股于 2008 年 6 月 2 日上市,完成后公司总股本增至 386,263,687 股。本次变动后公司股本结构如下表:

股权性质	持股数量 (股)	持股比例(%)
有限售条件股份:	184,376,424	47.73
国有法人持股	180,230,642	46.66
境内自然人持股	4,145,781	1.07
无限售条件股份:	201,887,263	52.27
合 计	386,263,687 100.00

4、公司 2008 年分红送股后的股权结构

2008年5月16日,公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2008年6月26日,公司以股权登记日2008年6月25日的总股本386,263,687股为基数向全体股东每10股送红股1股、派0.7元人民币现金(含税),资本公积金每10股转增1.5股。利润分配及转增股本实施前总股本为386,263,687股,实施后总股本增至482,829,608股。本次变动后公司股本结构如下表:

股权性质	持股数量 (股)	持股比例(%)
有限售条件股份:	230,796,825	47.80
国有法人持股	225,288,302	46.66
境内自然人持股	5,508,523	1.14
无限售条件股份:	252,032,783	52.20
合 计	482,829,608	100.00

5、公司目前的股权结构

2011年4月8日,公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》。 2011年5月25日,公司以股权登记日2011年6月1日的总股本482,829,608股为基数向全体股东每10股送红股2股,每10股派息0.3元(含税),资本公积金每10股转

增3股,利润分配及转增股本实施前总股本为482,829,608股。利润分配及转增股本实施后总股本增至724,244,412股。截至2011年6月2日,公司股权结构如下:

股权性质	持股数量 (股)	持股比例(%)
有限售条件股份:	339,639,693	46.90
国有法人持股	337,932,453	46.66
境内自然人持股	1,707,240	0.24
无限售条件股份:	384,604,719	53.10
合 计	724,244,412	100.00

二、股东履行股份限售承诺情况

中环集团在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺中对所持股份自愿锁定做出了以下承诺:

天津市中环电子信息集团有限公司自公司股票上市之日起 36 个月内,不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的上述股份。

2007 年 12 月 19 日,公司与中环集团签署《关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议》,公司向中环集团发行 2,360 万股股票,中环集团以其持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司 31.38%股权资产认购。

因以资产认购公司非公开发行股票,中环集团 2008 年 4 月追加承诺: 自取得中环股份本次非公开发行的股份之日起,即中环股份发行结束,股权登记完成之日起 36 个月内不向任何第三方转让或交易本公司所拥有中环股份权益的股份。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东天津中环电子信息集团有限公司和全国社会保障基金理事会均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东也不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2011年6月10日:
- 2、本次解除限售的数量为 337.932.453 股, 占公司股份总数的 46.66%;
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下:

股东名称	所持股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)	冻结股份数量 (股)
天津中环电子信息集团有限公司	326,508,579	326,508,579	105,000,000
其中: IPO 发行限售股	282,258,579	282,258,579	105,000,000
定向发行限售股	44,250,000	44,250,000	-
全国社会保障基金理事会	11,423,874	11,423,874	-
合 计	337,932,453	337,932,453	105,000,000

说明:中环集团冻结股份为质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,质押相关手续于2011年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限半年。

公司股东全国社会保障基金理事会持有的11,423,874股股份系依据财政部、国资委、证监会和社保基金会2009年6月19日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号),于2011年6月2日将中环集团持有的11,423,874股国有股转持所有。转持之后,中环集团还持有326,508,579股公司股份,占公司股份总数的45.08%。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数	比例	平 仍文列数	股数	比例
一、有限售条件的流通股	339,639,693	46.90%	-337,932,453	1,707,240	0.24%
1、国有法人持股	337,932,453	46.66%	-337,932,453	0	0%
2、高管股份	1,707,240	0.24%	-	1,707,240	0.24%
二、无限售条件的流通股	384,604,719	53.10%	337,932,453	722,537,172	99.76%
1. 人民币普通股	384,604,719	53.10%	337,932,453	722,537,172	99.76%
三、股份总数	724,244,412	100%	-	724,244,412	100%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书及申请表;
- 3、股本结构表及限售股份明细表。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会 2011年6月8日