步步高商业连锁股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份的数量为4,000,000股,占公司股本总额的1.48%。
- 2、上市流通日期为 2011 年 6 月 20 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行前股本为 100,180,000 股,首次向社会公开发行 35,000,000 股,并于 2008 年 6 月 19 日在深圳证券交易所中小板上市交易,上市时股本总额为 135,180,000 股。

2009年4月17日,公司实施了2008年利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每10股送4股转增6股派1元,分红转增后公司的总股本变为270,360,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司控股股东步步高投资集团股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持 有的股份。

公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺: (1) 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司 回购其直接或间接持有的股份。(2) 在遵守第(1) 项下的承诺前提下,本人在 担任公司董事的任职期间,每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%,并在离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份。

公司股东李晓红承诺:自公司股票上市交易之日起 12 个月内,本人不转让本人所持有的公司股份:同时,李晓红进一步承诺:自公司股票上市交易之日起

36个月内,不转让本人于2007年6月自步步高投资集团股份有限公司处受让取得的公司100万股股份。

股东王禹承诺: 自公司股票上市交易之日起 36 个月内,本人不转让本人于 2007 年 9 月自张海霞处受让取得的公司 100 万股股份。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

自公司上市以来,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司 资金的情形,本公司也未对其提供过任何担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2011年6月20日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 4,000,000 股, 占公司股本总额的 1.48%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况。

序号	股东全称	所持有限售股份总数 (股)	本次解除限售数量(股)
1	步步高投资集团股份有 限公司	145,104,580	0
2	张海霞	38,741,136	0
3	李晓红	2,000,000	2,000,000
4	王禹	2,000,000	2,000,000
合计		187,845,716	4,000,000

注: 步步高投资集团股份有限公司于 2010 年 6 月 4 日-2011 年 6 月 2 日增持了公司 5,399,576 股流通股,根据有关法律法规的规定,步步高投资集团股份有限公司和张海霞女 士所持有的公司股份 150,504,156 股、38,741,136 股将在 2011 年 6 月 3 日-2012 年 6 月 2 日 内继续锁定。

2009年4月17日,公司实施了2008年利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每10股送4股转增6股派1元,分红转增后公司的总股本变为270,360,000股。李晓红、王禹所持有的公司限售股份由100万股分别变为200万股。

四、股份变动情况表

单位:股

肌从米利	未为亦品 (肌)	本次变动(股)		大发亦当与(肌)
股份类型	本次变动前(股)	增加	减少	本次变动后(股)
一、有限售条件流	187, 845, 716	0	4, 000, 000	183, 845, 716
通股	107, 040, 710	O	4, 000, 000	103, 043, 710
1、国家持股	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0
3、其他内资持股	187, 845, 716	0	4,000,000	183, 845, 716
其中:境内非国有	145, 104, 580	0	0	145, 104, 580
法人持股	145, 104, 500	U	0	145, 104, 500
境内自然人持股	42, 741, 136	0	4, 000, 000	38, 741, 136
4、外资持股	0	0	0	0
其中:境外法人持	0	0	0	0
股	0		0	0
境外自然人持股	0	0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0
二、无限售条件流	、无限售条件流 82,514,284		0	86, 514, 284
通股	02, 314, 204	4,000,000	U	00, 514, 204
三、股份总数	270, 360, 000			270, 360, 000

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书;
- 2、限售股份上市流通申请表。

特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会 二〇一一年六月十五日