证券代码：002436        证券简称：兴森科技        公告编号：2011-06-018

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 110,183,810 股。

2、本次限售股份可上市流通日 2011 年 6 月 20 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654 号文核准，深圳市兴森快捷

电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A

股）2793 万股，发行价格 36.5 元，于 2010 年 6 月 18 日在深圳证券交易所中小

企业板挂牌上市。公司首次公开发行前股本为 8377 万股，发行上市后公司总股

本为 11170 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众

投资者定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象配售的 558.6 万股股份已于

2010 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上市流通。

根据公司 2011 年 3 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010

年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》公司以截止 2010 年 12 月 31 日

总股本 11,170 万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股派发现金股

利 4.00 元（含税）。同时，公司以 2010 年末总股本 11,170 万股为基数，以资本

公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 11,170 万股。2011

年 5 月 13 日完成 2010 年度权益分派实施后公司总股本由 11,170 万股增加到

22,340 万股。

目前，公司尚未解除限售的股份数量为 167,540,000 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司首次公开发行股票前,公司限售股股东对所持股份的限制流通及自愿

锁定的承诺如下:

1、招股说明书所做的承诺：

(1)、公司控股股东、董事长兼总经理邱醒亚承诺：自深圳市兴森快捷电路

科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持

有的发行人股份（含前妻张丽冰的 3,788,424 股股份），也不由发行人回购其持

有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，

在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行

人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；申

报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所

持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。

(2) 公司股东金宇星、柳敏、刘愚、伍晓慧、陈岚承诺：自深圳市兴森快

捷电路科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理

持有的发行人股份，也不由发行人回购持有的股份；承诺期限届满后，上述股份

可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在发行人任职董事、监事或高级管理人

员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后

半年内，不转让所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交

易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过百分

之五十。

(3) 公司其他股东承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上

市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发

行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。

（4）为避免公司未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人

邱醒亚先生向公司及其他股东承诺：在本人作为兴森快捷控股股东、实际控制人

或在公司任高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方

式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与兴森快捷主营业务存在直接

或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重兴森快捷的独立法人地位，严格遵守公

司章程，保证兴森快捷独立经营、自主决策；将善意履行作为兴森快捷大股东的

义务，不利用大股东地位，促使兴森快捷的股东大会或董事会做出侵犯其他股东

合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。

2、上市公告书中做出的承诺

招股说明书中所做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

3、上市后做出的承诺

（1）公司全体董事、监事、高级管理人员在《董监高声明及承诺书》中承

诺：自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票

数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例

不超过 50%。

（2）公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生在《上市公司控股股东、实际

控制人声明及承诺书书》中承诺：本人及本人的关联人不以任何方式占用上市公

司资金及要求上市公司违法违规提供担保；不通过非公允关联交易、利润分配、

资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；不利用上

市公司示公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大

信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；不以任何方式影

响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立

和业务独立。本人及本人的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违

规提供担保的，在占用资金全部归还、违法违规全部解除之前不转让所持有、控

制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。

截止本公告之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各

项承诺。

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，本

公司也未发生对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日为 2011 年 6 月 20 日。

2.本次解除限售股份的数量为 110,183,810 股，占公司总股本的 49.32%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数 49 人。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号 股东全称
所持限售

股份总数

本次解除

限售数量
备注

1 金宇星 18421746 18421746
质押 1000 万股

董事、副总经理

2 苏健 11550498 11550498

3 晋宁 11550488 11550488

4 叶汉斌 10708266 10708266

5 柳敏 9716674 9716674

质押 800 万股

董事、副总经理

兼财务负责人

6 严学锋 9625414 9625414

7 上海力鼎投资管理有限公司 8000000 8000000

8 刘愚 7158902 7158902 备注一

9 王维珍 3030800 3030800

10 王长坤 2526674 2526674

11 江苏瑞华投资发展有限公司 2000000 2000000

12 宫立军 1203176 1203176

13 劳永勋 1075152 1075152

14 李茂萱 962540 962540

15 欧军生 947126 947126 副总经理

16 唐飞跃 902382 902382

17 廖明 774356 774356

18 陈岚 718054 718054
副总经理、董事

会秘书

19 伍晓慧 718054 718054 监事会主席

20 彭亚龙 601590 601590

21 华培林 601590 601590

22 宋杰 601590 601590

23 华吉林 599662 599662

24 王燕 473562 473562

25 喻元华 473562 473562

26 马莉岩 473562 473562

27 宋兴福 421110 421110

28 高龙 364808 364808

29 俞治 360954 360954

30 刘真强 300792 300792

31 李雪梅 273394 273394

32 魏先跑 236782 236782

33 卢贤文 236782 236782

34 易勇锋 236782 236782

35 贾利平 236782 236782

36 王剑 236782 236782

37 岑美英 236782 236782

38 范廷昌 236782 236782

39 廖新帆 236782 236782

40 朱海华 236782 236782

41 唐光红 236782 236782

42 刘文焕 213104 213104

43 邓祥坤 142068 142068

44 刘奕俊 45568 45568

45 刘晓倩 45568 45568

46 刘晓清 45568 45568

47 刘小颖 45568 45568

48 武文登 94712 94712

49 鲜海军 47356 47356

合  计 110,183,810 110,183,810

说明：

1、【备注一】刘愚先生原为公司董事、副总经理兼财务负责人，于 2010 年

7 月 22 日向董事会递交书面辞职报告，其辞职报告于送达当日生效。

2、根据《公司法》等有关法规的规定和 IPO 发行前股东自愿锁定的承诺，

兴森科技控股股东、实际控制人邱醒亚先生所持 57,356,190 股不在本次解除限

售范围内，继续锁定,锁定期三年。

3、公司董事、监事、高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期间每

年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。

四、股本变动情况表

股份类型 股份变动前
本次股份变动

股份变动后
增加 减少

一、有限售条件股份 167,540,000 - 110,183,810 57,356,190

1、IPO 前发行限售-个 157,540,000 - 100,183,810 57,356,190

2、IPO 前发行限售-法 10,000,000 - 10,000,000 0

二、无限售条件股份 55,860,000 110,183,810 0 166043810

1、人民币普通股 55,860,000 110,183,810 0 166043810

三、股份总数 223,400,000   223,400,000

说明：控股股东、实际控制人邱醒亚先生 IPO 发行前对其所持股份所做出的

自愿锁定承诺，其所持有的 57,356,190 股股份不解除限售，继续锁定，锁定期

三年。

五、保荐机构的核查意见

华泰联合证券有限责任公司就本公司限售股份上市流通申请出具了《关于深

圳市兴森快捷电路科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》，结论意见

如下：

截至本核查意见书出具日止，兴森科技董事会提出的本次有限售条件的流通

股解禁申请符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规

范性文件的要求；兴森科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关

法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；兴森科技与本次限售股份相

关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对兴森科技本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

                                       2011 年 6 月 14 日